证券代码：300192          证券简称：科斯伍德          公告编号：2012-012

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

首发限售股股东股份锁定的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

苏州市元盛市政工程有限公司（以下简称“苏州元盛”）为本公司（以下简

称“公司”）首发前股东，在公司上市前持有股份总计 500 万股。苏州元盛于公

司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在其向

公司委派董事任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；在其

委派董事离职后半年内，不转让所持的公司股份。

2011 年 3 月 22 日，公司于深交所创业板上市交易，苏州元盛所持有股份作

为限售股予以锁定。

2012 年 3 月 22 日，按照股份锁定承诺，锁定期满。但由于苏州元盛委派沈

文华先生担任公司董事，本次解除限售股份数为其持有公司股份总数的 25%，即

125 万股，其余 375 万股依然作为限售股予以锁定。

2012 年 3 月 30 日，沈文华先生请求辞去公司董事职务。依据上市前股份锁

定之承诺，苏州元盛自沈文华先生离职后半年内，不转让所持公司股份。至此，

苏州元盛所持有 125 万股无限售条件股份重新予以锁定，目前共计持有限售股份

500 万股。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日