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
江苏四环生物股份有限公司关于

公司股东详式权益变动报告书相关内容补充更正的公告

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11月 17日披

露了信息披露义务人、公司第一大股东昆山市创业投资有限公司（以下简称“昆

山创投”）及其一致行动人昆山经济技术开发区资产经营有限公司的《详式权益

变动报告书》。今日，公司接到昆山创投通知，第九节“前 6 个月内买卖上市交

易股份的情况”中信息义务披露人昆山市创业投资有限公司增持股份数量有误，

现予以更正：

原报告为：

（一）信息披露义务人

截至本报告书签署之日起的前 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统累计

增持四环生物 12,488,400股，无减持四环生物股份情况，详见下表：

股东名称 增持方式 增持期间
交易均价（元

/股）
增持股数（股） 增持比例（%）

创业投资 竞价交易 2015 年 9 月 2 日 4.336 8,200,000 0.7965%

创业投资 竞价交易 2015 年 9 月 16 日 4.274 579,301 0.0563%

创业投资 竞价交易 2015 年 9 月 17 日 4.440 80,000 0.0078%

创业投资 竞价交易 2015 年 10 月 16 日 5.341 450,000 0.0437%

创业投资 竞价交易 2015 年 10 月 19 日 5.963 3,194,500 0.3103%

创业投资 竞价交易 2015 年 11 月 12 日 6.568 128,000 0.0124%

合计 12,488,400 1.2130%

应修改为：

（一）信息披露义务人

截至本报告书签署之日起的前 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统累计

增持四环生物 12,488,400股，无减持四环生物股份情况，详见下表：

股东名称 增持方式 增持期间
交易均价（元

/股）
增持股数（股） 增持比例（%）

创业投资 竞价交易 2015 年 9 月 2 日 4.336 8,200,000 0.7965%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

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
股东名称 增持方式 增持期间
交易均价（元

/股）
增持股数（股） 增持比例（%）

创业投资 竞价交易 2015 年 9 月 16 日 4.274 579,301 0.0563%

创业投资 竞价交易 2015 年 9 月 17 日 4.440 80,000 0.0078%

创业投资 竞价交易 2015 年 10 月 16 日 5.992 401,100 0.0390%

创业投资 竞价交易 2015 年 10 月 19 日 6.144 3,099,999 0.3011%

创业投资 竞价交易 2015 年 11 月 12 日 6.568 128,000 0.0124%

合计 12,488,400 1.2130%

具体内容详见同日披露的信息披露义务人昆山市创业投资有限公司及其一

致行动人昆山经济技术开发区资产经营有限公司更新后的《详式权益变动报告

书》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年 11月 17日