证券代码:000007       证券简称:零七股份        公告编号:2015-111

深圳市零七股份有限公司

关于股票复牌及控股股东控股权转让事项的进展公告

特别提示：本公司股票将于 2015年 11 月 23日（周一）开市起复牌，公司

控股股东广州博融投资有限公司控股权转让事项仍在推进中，能否顺利实施存

在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东广

州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）筹划与公司有关的重大事项。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了避免股价异常波动，经向

深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票已于 2015 年 5 月 21

日开市起停牌。2015 年 8 月 10 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》

（公告编号：2015-069），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展

公告。

2015 年 9 月 10 日，公司发布了《第九届董事会第十九次（临时）会议决议

公告》（公告编号：2015-078）和《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。

2015 年 9 月 16 日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市零七股份有

限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第 12 号）（以下简称“《重

组问询函》”）。根据重组问询函的要求，公司及参与本次重大资产重组的中介机

构补充完善了《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）等相关资料，并于 2015

年 10 月 22 日予以披露。

    2015年 10月 19日，公司董事会收到由控股股东广州博融送达的《关于筹

划股权转让的通知》函件，告知其正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司协商转

让所持有的零七股份 35,031,226 股（占公司总股本 的 15.17%），随后又向公

司送达了《股权转让框架协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司董事会于 2015 年

10 月 19 日向深圳证券交易所报备资料，并申请公司股票自 2015 年 10 月

22 日起继续停牌。同时根据相关规则，公司董事会特提交《关于申请公司股票

继续停牌的议案》经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，不论公司筹划

的各类事项进展如何，公司承诺将于 2015年 11月 21日披露相关事项的进展情

况，公司股票最晚于 2015年 11月 23日复牌。

根据股东大会审议结果和累积停牌时间的要求，为充分保护投资者利益，经

公司申请，公司股票将于 2015 年 11月 23日（周一）开市起复牌。

    根据控股股东的最新函件显示：广州博融的控股权转让事宜仍在推进中，对

于双方关注的本次交易的定价问题，双方仍在洽谈过程中。同时鉴于公司股票将

于2015年11月23日复牌，复牌后的股票交易的价格也将影响到双方对转让股份的

定价，对于本次交易的定价双方将根据实际情况继续商讨，控股股东广州博融将

尽快确定相关事宜并及时通知公司，公司将及时披露控股权转让进展情况。

公司感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持,并提请广大投资者注意

投资风险。

特此公告

                                            深圳市零七股份有限公司

                                                  董  事  会

                                               2015年 11月 23日