证券代码：603077      证券简称：和邦生物       公告编号：2015-107

四川和邦生物科技股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 11 月

19 日、20 日、23 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根

据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规

定，前述情况属于股票交易异常波动情形。

公司已于 2015 年 11 月 24 日披露了《和邦生物股票交易异常波动公告》（临

时公告 2015-106 号），内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）及当日的《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

根据上海证券交易所的有关要求，为了提高信息披露的针对性，提高信息披

露质量，公司针对近期的媒体报道、市场传闻、公司经营情况，以及同行业比较

情况，补充公告如下：

“二、公司关注并核实的相关情况

（四）上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项：

1、近期有媒体以“和邦生物两年三‘圈钱’”为题目对公司 2013 年发行股

份购买资产、2014 年非公开发行股票、2015 年非公开发行股票事宜进行报道，

报道称：公司通过定增方式“圈钱”来“输血”现金流。

公司对此说明如下：近年来，公司通过产业结构调整，核心业务转型，主营

业务转向生物农药及其他生物产品、互联网+、农业、精细化工、新材料等产业

领域，已形成平台型、技术转化型、国际化公司的发展模式。公司持续保持对上

述产业领域相关高附加值、高技术含量产品发展态势的关注，不断寻求符合公司

产业发展方向的业务机会，打造新的盈利增长点。公司实施的上述项目均是按照

公司战略发展思路逐步推进的，不存在上述媒体报道所述的情况。

公司已在上述项目的相关预案中对募集资金项目进行详细讨论，并经公司董

事会、股东大会审议通过后，按相关规则向中国证监会报送材料，前 2次公司项

目已经中国证监会批复核准。以上事宜公司均按相关规则进行了披露，具体内容

请参阅上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的 2013 年 11 月 28 日《四

川和邦股份有限公司发行股份购买资产预案》、2014 年 8 月 12 日《四川和邦股

份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》、2015 年 11 月 7 日《四川和邦生物

科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》以及后续已披露的相关公告。

2、公司就市场关注的公司农业电商项目，公司说明如下：公司电商项目系

公司产业结构调整的一个方向。公司下设四川和邦电子商务有限公司，从事农业

电商项目，注册资本 2亿元人民币，公司通过“互联网+”，从田间做起，上游连

结种植者，提供先进的农资农技，中间建立检测体系，依照国家标准品控，为消

费者的餐桌带来真正放心安全的优质农产品以及海外优选食品。公司追求遵循自

然规律，严苛种植品质，与农产品生产者、消费者共同构建安全食品生态链。目

前公司电商项目产品“我们的餐桌”网站、APP 已于 10 月上线运营。四川和邦

电子商务有限公司 2015 年 6 月设立，目前处于积累客户、维护市场起步阶段，

公司尚未盈利。

3、公司日常经营情况一切正常，没有公开信息披露之外的重大变化。

4、根据上海证券交易所网站的中证指数有限公司发布的 2015 年 11 月 24

日行业市盈率，按中国证监会行业分类的化学原料及化学制品制造业（以下简称

“行业分类”）平均静态市盈率 53.55 倍，公司静态市盈率为 40.48 倍；行业分

类平均滚动市盈率 51.53 倍，公司滚动市盈率为 188.54 倍。同行业其他上市公

司中静态市盈率最高为3600.25 倍，最低为11.20倍，滚动市盈率最高为1324.58

倍，最低为 13.35 倍。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。”

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日