证券代码：600421        证券简称：仰帆控股       公告编号：2015-032

湖北仰帆控股股份有限公司

关于股票交易异常波动的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 11 月 20

日、11 月 23 日，11 月 24 日公司股票交易连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值

累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司于 2015 年

11 月 25 日发布了异动公告(临 2015-031)。

现根据相关要求，补充披露如下：

1、目前公司生产经营正常。公司主营业务为子公司上海奥柏内燃机配件有

限公司开展的内燃机配件的生产和销售业务。由于受经济结构调整和宏观经济增

速放缓等多重因素影响，公司内燃机配件的上游需求减少，2015 年 1-9 月公司

主营业务收入为 22,941,216.99 元，同比下降 35.21%；

2、经公司核查，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存

在影响公司股票价格异常波动的相关报道；

3、经公司核查，股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、

控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情形；

4、经公司向控股股东、实际控制人核实，截至目前公司、公司控股股东及

实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，不存在重大资产重组、发行

股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、公司最近两年的主营业务为子公司上海奥柏内燃机配件有限公司开展的

内燃机配件的生产和销售业务。2014 年度，公司主营业务收入为 44,112,971.66

元，归属于上市公司股东的净利润为 2,169,673.81 元；期末公司总资产为

92,546,648.00 元，归属于上市公司股东的净资产为 5,456,801.42 元；基本每

股收益为 0.01 元。2015 年 1-9 月，公司主营业务收入为 22,941,216.99 元，同

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
比下降 35.21%，归属于上市公司股东的净利润为 102,280.01 元，同比下降

80.70%；期末公司总资产为 81,525,585.98 元，归属于上市公司股东的净资产为

5,559,081.44 元；基本每股收益为 0.001 元（相关数据详见公司 2014 年年报和

公司 2015 年 3 季度报告）。

2015 年 11 月 20 日、23 日、24 日公司股票累计涨幅为 20.46%，同期通用机

械行业指数涨幅为 1.72%；另因上市公司目前虽盈利，但扣除非经常性损益后的

净利润仍为负，故不便与同行业上市公司进行市盈率、每股收益等的比较。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登

的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

                                               2015 年 11 月 26 日