证券代码：300106       证券简称：西部牧业      公告编号：临2015—068

新疆西部牧业股份有限公司

关于完成股份追加限售登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   2015年 11 月 13 日，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公

司”）收到公司董事长徐义民先生、副总经理杨祎女士、副总经理陈

建防先生出具的《承诺函》，承诺自 2015 年 11 月 13 日起至 2016 年

12 月 31 日止不减持其个人持有的公司股份，包括承诺期间因送股、

公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。本人将严格遵守承

诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。相关情况

详见《关于公司董事长、副总经理承诺不减持公司股份的公告》（公

告编号：临 2015-067）。

按照有关规定，公司董事会受徐义民先生、陈建防先生及杨祎女

士的委托，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份追

加限售手续，目前已完成了所涉及股份限售登记的手续。

徐义民先生直接持有公司股份 531,216 股，占公司股份总数

163,800,000 股的 0.32%，完成以上追加限售登记手续后，徐义民先

生持有上述股份追加锁定期 12 个月，即自 2015 年 11 月 13 日-2016

年 12 月 30 日。

副总经理陈建防先生限售股份 169,582 股，占公司股份总数

163,800,000 股的 0.10%，完成以上追加限售登记手续后，陈建防先

生持有上述股份追加锁定期 12 个月，即自 2015 年 11 月 13 日-2016

年 12 月 30 日。

副总经理杨祎女士限售股份 94,213 股，占公司股份总数

163,800,000 股的 0.06%。完成以上追加限售登记手续后，杨祎女士

持有上述股份追加锁定期 12 个月，即自 2015 年 11 月 13 日-2016 年

12 月 30 日。

完成登记前后，股本变动结构如下：

项目
本次变动前 本次变动

增减数量

本次变动后

股份数量（股） 比例% 股份数量（股） 比例%

一、限售流通股 716,721 0.44 +172,504 889,225 0.54

首发后个人类限售股 0 0.00 +795,011 795,011 0.49

高管锁定股 716,721 0.44 -622,507 94,214 0.06

二、无限售流通股 163,083,279 99.56 -172,504 162,910,775 99.46

其中未托管股数 0 0.00 0 0 0.00

三、股份总数 163,800,000 100.00 0 163,800,000 100.00

  特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日