证券代码：300170         证券简称：汉得信息       公告编号：2015-100

上海汉得信息技术股份有限公司

 关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限售股份可上市流通数量为2,662,017股，占公司股本总额的0.32%；

2. 本次限售股份可上市流通日为2015年12月2日。

一、 股东追加限售承诺情况

2012年4月27日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发

布《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司100%股权的公告》（公告

编号：2012-033），根据相关的股权收购协议的约定：收购完成后，为激励交易

对方为被收购公司继续服务，交易对方之一的自然人黄火德同意自收到该协议约

定的第二笔款项后六个月内，通过中国股票二级市场或大宗交易方式以市场公允

价格购买公司股票，且该等股票的购买成本合计不少于人民2,500万元（大写：

贰仟伍佰万元）并进行相应的锁股安排。

2012年11月6日，公司发布《关于公司股东黄火德追加承诺公告》（公告编

号：2012-063），公司股东黄火德承诺所持有的1,490,000 股将自锁定手续在中

国证券登记结算有限公司办理完毕之日起12个月、24个月、36个月后分别解锁

30%、30%、40%；且在上述锁定期间内，黄火德先生承诺不转让任何数量之被锁

股票，也不以任何方式在被锁股票上设置第三方权益。

2012年11月8日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了上述

所涉股份的限售登记及变更股份性质手续。

2013年7月11日，公司实施完毕2012年度权益分派方案，以公司当时总股本

为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，黄火德先生追加承诺

的限售股份数相应的增加至2,235,000股。

2013年11月25日，公司发布了《关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公

告》（公告编号：2013-053）；2013年11月29日，黄火德先生追加承诺的限售股

份第一期解除锁定手续于中国证券结算有限公司深圳分公司办理完毕，本期解除

锁定的股份数为670,500股。因此，黄火德先生追加承诺的限售股份数减少至

1,564,500股。

2014年6月30日，公司实施完毕2013年度权益分派方案，以公司当时总股本

为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.477647元现金（含税）的股利分红；

同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.850981股。黄火德先生追加承诺的

限售股份数相应的增加至3,105,686股。

2014年11月25日，公司发布了《关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公

告》（公告编号：2014-094）；2014年11月27日，黄火德先生追加承诺的限售股

份第一期解除锁定手续于中国证券结算有限公司深圳分公司办理完毕，本期解除

锁定的股份数为1,331,008股。因此，黄火德先生追加承诺的限售股份数减少至

1,774,678股。

2015年5月25日，公司实施完毕2014年度权益分派方案，以公司当时总股本

为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，黄火德先生追加承诺

的限售股份数相应的增加至2,662,017股。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东黄火德先生严格履行了追加限售承诺。

在2012年11月8日至2015年11月8日的24个月锁定期间内，黄火德先生未转让

任何数量之被锁股票，也未以任何方式在被锁股票上设置第三方权益。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

根据黄火德所做承诺及其履行情况，自2015年11月9日起，黄火德追加承诺

的限售股可以解锁2,662,017股。

1、本次申请解除股份限售的股东为自然人黄火德先生。

2、本次解除限售股份的数量为2,662,017股，占公司股本总额的0.32%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月2日。

四、 股份变动情况表（单位：股）

  本次变动前 本次变动（+、-） 本次变动后 比例

一、限售流通股 208,054,199 -2,662,017 205,392,182 24.79%

01 首发后个人类限售股 2,662,017 -2,662,017 0 0.00%

02 股权激励限售股 47,755,880  47,755,880 5.76%

03 高管锁定股 157,636,302  157,636,302 19.02%

二、无限售流通股 620,570,435 +2,662,017 623,232,452 75.21%

总股本 828,624,634  828,624,634 100.00%

特此公告。

 上海汉得信息技术股份有限公司

                                                   董事会

                                         二〇一五年十一月二十六日