证券代码：600053            证券简称：中江地产            编号：临 2015—107

江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

J I A N G  X I  Z H O N G  J I A N G  R E A L  E S T A T E  C O . ,  L T D

股票交易异常波动公告

重要风险提示：

● 江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11

月 12 日披露了重大资产重组草案和非公开发行预案，截至 11 月 30 日，公司股价

已连续 13 个涨停。其中，在11月13日、18日、23日、26日和30日五次触及异常波动

标准。

● 公司本次重大资产重组（草案修订稿）和非公开发行股票预案（修订稿）已

经2015年11月27日公司2015年第一次临时股东大会同意；公司本次非公开发行股票事

宜还需取得相关部门的审批。

● 截至2015年11月30日，公司在所处行业的静态市盈率为260.42倍；公司拟收购

资产在所涉及行业的市净率（P/B）为13.23倍。同时，公司根据目前所处行业以及拟

收购资产所涉及行业的上市公司估值情况进行了同行业比较，敬请投资者注意投资风

险。

● 公司披露了2015年1-10月份日常经营情况，敬请投资者注意投资风险。

● 本公司A股股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

● 经公司自查并向公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江

集团”）和实际控制人（吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生和覃正宇先生）

核实，截至本公告披露日，本公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2015年11月12日披露了重大资产重组草案和非公开发行预案，2015年11

月27日公司2015年第一次临时股东大会同意了公司本次重大资产重组（草案修订稿）

和非公开发行股票预案（修订稿）；公司本次非公开发行股票事宜还需取得相关部门

的审批。

截至2015年11月30日，公司股价已连续13个涨停。其中，在11月13日、18日、23

日、26日和30日五次触及异常波动标准。

一、公司本次股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2015年11月27日和30日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏

离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价

格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如下：

1、经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司不存在其他应披露而未

披露的重大信息。2015年1-10月份，公司日常经营情况如下：

（1）房地产开发及销售情况

项目名称
项目

类型

2015 年 1-10

月份签约面

积（平方米）

/车位（个）

同比增

长（%）

2015 年 1-10

月份签约金额

（万元）

同比增

长（%）

2015 年 1-10

月份竣工面

积（平方米）

同比增

长（%）

紫金城

住宅

（底商）
53,583.92 1.15 61,481.00 1.15

124,156.47 34.28

车位 327 个 1.08 4,834.00 1.17

（2）房屋出租情况如下

类  型 出租面积（m2） 出租率（%） 租金收入（元）

写字楼 9,991.59 57.05 4,558,749.60

其  他 267.30 100 56,660.88

合  计 10,258.89 － 4,615,410.48

注：上述经营指标和数据为阶段性数据，仅供参考。

2、公司已确认并经向公司控股股东中江集团及实际控制人函证确认，公司控股

股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。截至本公

告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的公司本次重大资产购买暨关联交易、要约

收购及非公开发行股票事项外，公司不存在包括但不限于重大资产重组、股份发行、

上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4、公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已披露的公司本次重大资产购买暨关联交易、要约收购及

非公开发行股票事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，公

司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露

的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司本次重大资产购买暨关联交易和非公开发行股票之相关风险提示详见公

司于2015年11月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露的重大资产购买暨关联交易报告书（草案修订稿）之重大风险提示及第十一节（风

险因素）和2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）之第四章之第六小点（本次

股票发行相关的风险说明）。

2、公司房地产同行业上市公司估值比较情况

公司目前所处行业为房地产行业，2014 年度公司实现归属于母公司所有者的净利

润 7,554.77 万元，按 2015 年 11 月 30 日公司股票收盘价 45.38 元计算的静态市盈率为

260.42 倍，动态市盈率 293.51 倍。与同行业其他上市公司比较如下（数据来源：Wind

资讯）：

股票代码 股票简称 静态市盈率 动态市盈率

000002.SZ 万科 A 10.57 10.32

600823.SH 世茂股份 10.86 9.97

600376.SH 首开股份 16.21 13.34

600325.SH 华发股份 18.72 25.39

000024.SZ 招商地产 22.08 22.20

601588.SH 北辰实业 31.71 22.68

000046.SZ 泛海控股 32.02 20.95

600322.SH 天房发展 33.95 40.22

000031.SZ 中粮地产 43.42 26.57

000040.SZ 宝安地产 154.56 116.80

600053.SH 中江地产 260.42 293.51

000505.SZ 珠江控股 -25.25 -49.33

注：静态市盈率=当前市值÷2014 年度归属上市公司股东的净利润

3、公司本次拟收购的标的资产—昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾

九鼎”）同行业上市公司估值比较情况

公司拟收购的昆吾九鼎属于私募股权投资管理（Private Equity，简称 PE）行业，

并购完成后将形成房地产与私蓦股权投资管理业务并行发展的业务格局。PE 行业通常

采用市净率指标（P/B）对公司进行估值较为合理，目前 A 股尚无以 PE 业务为主业的

上市公司，从基金管理规模、投资模式等角度暂无完全一致的可比较对象。根据《江

西中江地产股份有限公司 2015年 1-5月、2014年度备考合并财务报表审计报告》（[2015]

京会兴审字第 69000089 号），按照 2015 年 1-5 月份备考数据计算，合并昆吾九鼎后

公司 2015 年 5 月 31 日的净资产为 148,735.81 万元，按 2015 年 11 月 30 日的市值计

算的市净率为 13.23 倍。我们选取 A 股上市公司中以创投为主业的鲁信创投、华仁药

业作比较参考，具体如下（数据来源：Wind 资讯）：

项目 中江地产 华仁药业 鲁信创投

证券代码 600053.SH 300110.SZ 600783.SH

投资业务
拟收购的昆吾九鼎，以 PE

业务为主

拟收购的红塔创新投资

股份有限公司，以创投

业务为主

山东省高新技术创业

投资有限公司，以创

投业务为主

市值 197 亿人民币 108 亿人民币 292 亿人民币

P/B（动态） 13.23X 7.27X 8.66X

最近一期报表日 2015-05-31 2015-09-30 2015-09-30

注：市净率=当前市值÷最近一期财务报告净资产。

本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2015 年 12 月 1 日