证券代码：300266  证券简称：兴源环境    公告编号：2015-116

兴源环境科技股份有限公司

             关于追加限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为173,910,880 股，全部为首发前限售股解禁后又追

加限售的股份，占公司股本总额的42.01%；实际可上市流通数量33,774,280股，

占公司股本总额的8.16%；实际可减持数量为4,281,360股，占公司股本总额的

1.03%。（详见下文备注）

2、本次解除限售股份的上市流通日为2015 年12月7 日（星期一）。

一、 本次首发后限售股份股份概况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司）经中国证券监督管理委员会

证监许可[2011]1410号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400

万股，每股发行价格为 26元。本次发行的募集资金净额为人民币 32,332.45万

元，其中募投项目使用资金 30,000.00 万元，超募资金 2,332.45 万元。2011年

9月 27日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，

公司总股本为 5,600万股。

2012年4月20日，公司2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日公司

总股本5,600万股为基数进行资本公积转增股本，以5,600万股为基数向全体股东

每10股转增6股，共计转增3,360万股，转增以后公司总股本增加至8,960万股。

2013年5月9日，公司2012年年度股东大会决议，以截至2012年12月31日公司

总股本8,960万股为基数进行资本公积金转增股本，以8,960万股为基数向全体股

东每10股转增3股，共计转增2,688万股，转增后公司总股本增至11,648万股。

2014年初，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]211 号《关于核准杭

州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》核准，公司向沈少鸿等149名自然人以支付现金和发行股份相结合的方式

购买其持有的浙江疏浚95.0893%股权，其中以现金57,767,376.56元支付交易对

价的15.88%，发行股份21,276,562股的支付交易对价的84.12%；以28.55元/股的

价格非公开发行股份2,023,375股，募集配套资金57,767,356.25元。资产重组股

票发行后，公司总股本为139,779,937股。

2014年5月15日，公司2013年年度股东大会决议，以总股本139,779,937股为

基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增13,977,993

股，转增后公司总股本增加至153,757,930股。

2014年底，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1432 号《关于核准

杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》核准，公司向兴源控股有限公司支付5,799,331股及钟伟尧

等11 名自然人支付5,571,901 股上市公司股份和20,000,000.00 元现金对价以

收购其持有的浙江水美环保工程有限公司100%的股权；向财通基金管理有限公司

发行475,737股上市公司股份，募集配套资金总额19,999,983.48元。本次资产重

组股票发行后，公司总股本为165,604,899股。

2015年5月15日，公司2014年年度股东大会决议，以总股本165,604,899股为

基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增15股，合计转增248,407,348

股，转增后公司总股本增加至414,012,247股。

截止本公告发布之日，公司总股本为414,012,247股，有限售条件股份为

262,038,847股，占公司总股本的63.29%，全部为首发后限售股。

二、 追加限售承诺及其履行承诺情况

2014 年5 月15 日，公司收到兴源控股有限公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、

陈彬、张鹏出具的《关于所持公司股份的流通限制和锁定期的承诺函》，承诺所

持有的公司IPO前股份延长锁定12个月。《2014-076兴源过滤：关于完成部分股东

追加股份锁定的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出

的上述承诺。

三、 资金占用及违规担保事项

本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，

也不存在公司违规为其提供担保的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2015 年12月7 日（星期一）。

2、本次解除限售股份为173,910,880 股，全部为首发前限售股解禁后又追

加限售的股份，占公司股本总额的42.01%；实际可上市流通数量33,774,280股，

占公司股本总额的8.16%；实际可减持数量为4,281,360股，占公司股本总额的

1.03%。（详见下文备注）

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计6 人/户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

股东名称
所持限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）

实际可减持

股份数（股）

备注

兴源控股有限公司 158,619,448 144,121,120 12,676,120 0 注 1

韩肖芳 16,473,600 16,473,600 16,473,600 0

徐孝雅 4,942,080 4,942,080 280,080 280,080 注 2

陈彬 4,942,080 4,942,080 1,942,080 1,942,080 注 3

张鹏 2,059,200 2,059,200 2,059,200 2,059,200

张正洪 1,372,800 1,372,800 343,200 0 注 4

注1：公司控股股东兴源控股有限公司、实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承

诺自2015年7月10日起六个月内不减持公司股份（详见公司于2015年7月10日披露

的《关于部分股东追加股份锁定的公告》, 本次解除限售后，实际可减持数量为

0；兴源控股有限公司未申请解除限售的14,498,328股为2014年公司并购浙江水

美环保工程有限公司发行的,该部分股份的限售截止日为2018年1月28日；截止本

公告日，兴源控股本次解除限售的股份共计131,445,000股处于质押状态。

注2：徐孝雅本次解除限售的股份共计4,942,080股；截止本公告日，徐孝雅

本次解除限售的股份共计4,662,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后，

可全部上市流通。

注3：陈彬本次解除限售的股份共计4,942,080股；截止本公告日，陈彬本次

解除限售的股份共计3,000,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后，可全

部上市流通。

注4：张正洪为公司现任监事会主席，实际可上市流通股份为张正洪持有公

司股份的25%，即343,200股；同时，张正洪承诺自2015年7月10日起六个月内不

减持公司股份（详见公司于2015年7月10日披露的《关于部分股东追加股份锁定

的公告》，本次解除限售后，实际可减持数量为0。

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)

本次变动前

本次变动
本次变动后

增加 减少

一、限售流通股  262,038,847  173,910,880 88,127,967

首发后个人类限售股    102,230,057     29,789,760    72,440,297

首发后机构类限售股    159,808,790    144,121,120    15,687,670

二、无限售流通股 151,973,400 172,881,280  324,854,680

其中未托管股数    0

三、高管锁定股   1,029,600  1,029,600

四、总股本 414,012,247 173,910,880 173,910,880 414,012,247

六、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书

2、公司本次限售股份上市流通申请表

3、公司股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

                                              2015 年 12 月 3 日