证券代码：000972                 证券简称：新中基             公告编号：2015-090号

新疆中基实业股份有限公司

关于公司第二大股东转让部分公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股份转让事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

2、本次协议转让股份事项需经国务院国有资产监督管理委员会批准、深圳证券

交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

流通股协议转让手续。

一、权益变动基本情况

新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“新中基”）于 2015 年 11

月 23 日发布了《新疆中基实业股份有限公司关于公司第二大股东拟协议转让部分公

司股份并公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-086）。公司第二大股东新疆

五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投”或“转让方”）拟通

过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司无限售流通股53,989,850股 A股

股份，占本公司总股本的 7%。

 今日，公司接到股东方五家渠城投通知，确定湖南汇垠天星股权投资私募基金

管理有限公司或其指定的资产管理计划（以下统称“汇垠天星”或“受让方”）为

本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《关于新疆中基实业股份有限公司之股份

转让协议》（以下简称《股份转让协议》），拟转让本公司无限售流通股共计 53,989,850

股，占公司总股本的 7.00%。本次股份转让的价格按照公司 2015 年 7 月 1 日停牌前

30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的 90%计算，即每股转让价格为人民币

10.87 元。目标股份 53,989,850 股的转让价款共计人民币 586,869,669.50 元（￥伍

亿捌仟陆佰捌拾陆万玖仟陆佰陆拾玖元伍角）。

《股份转让协议》自转让方、受让方法定代表人或及授权代表签署并加盖公章

http://www.baidu.com/link?url=cIJBPJi5RHZk1aH28eHjOBesP8vBrBYVOsBQAUHhWcW0fehQfdye7-AIQ6f5zVAD

之日起成立，自国务院国资委审核批准之日起生效。

二、受让方情况简介

汇垠天星成立于2014年11月26日，注册地址为长沙市开福区中山路589号开福万

达广场B区商业综合体（含写字楼）36层36012、36013房，法定代表人为李青，注册

资本人民币壹仟万元整，公司主要经营范围为股权投资管理、投资咨询服务、投资

管理服务、受托管理股权投资基金、企业管理咨询服务。汇垠天星是由广州产业投

资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）子公司广州汇银天粤股权投资基金

管理有限公司（以下简称“汇银天粤”）与社会资本共同发起设立的首家异地基金

管理公司。

汇垠天星作为广州基金旗下的成员之一，将全面依托广州基金市场业务龙头企

业汇银天粤，开拓创新、积极进取，与广州基金旗下其他中心城市基金管理公司协

调发展、齐头并进，共同描绘广州基金的资本蓝图，逐步实现广州基金的长远发展

目标。

三、本次股份转让的影响

1、本次协议转让股份完成后，公司第一大股东仍为新疆生产建设兵团第六师国

有资产经营有限责任公司，其持有公司15.46%的股份；汇垠天星或其指定的资产管

理计划持有公司7.00%的股份，为公司第二大股东；新疆生产建设兵团投资有限责任

公司持有公司6.50%的股份，为公司第三大股东；五家渠城投持有公司5.97%的股份，

为公司第四大股东。公司的实际控制人未发生变更，仍为新疆生产建设兵团第六师。

2、公司股票于2015年7月1日起既已停牌，公司与本次股份转让对象汇垠天星的

相关当事人不存在利用该信息进行内幕交易的情形。公司与本次股份转让对象汇垠

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
天星之间不存在任何关联关系，也不会导致公司与控股股东及新股东之间产生同业

竞争的情形。

3、该事项相关单位，将严格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办

法》（国资委证监会令第19号）的有关规定，推动国有资源优化配置，防止国有资产

损失，维护国有权益。五家渠城投在与汇垠天星进行谈判、确定交易方案时充分考

虑风险因素,以交易协议条款的形式对股东利益及公司给予充分保障。

4、本次股份协议转让事项，有利于实现国有股东投资的保值增值。同时，有助

于公司与广州基金全面开展战略合作，有利于实现公司股东利益最大化。

四、关于本次股份转让的风险提示

本次股份转让事项合法合规，不存在公司尚在履行的承诺事项因本次股份划转

而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。

本次股份转让事项尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得批

准存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市

公司信息披露义务，根据本次股权转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关

信息。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

2015年12月3日