公告编号：2015-026

证券代码：830960        证券简称：微步信息        主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

关于公司股东减持承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7

日收到股东深圳微步投资有限公司（以下简称“微步投资”）、深圳市

鸿富利投资企业（有限合伙）（以下简称“鸿富利”）、黄建新、邢旭

东、王敏的承诺函，对未来24个月的减持计划达成如下共识与承诺，

现将有关情况公告如下：

一、截至承诺函出具之日，承诺股东持股情况

股东 微步投资 鸿富利 黄建新 邢旭东 王敏 合计

持股数量 8,700,000 4,066,697 5,847,995 2,352,065 2,138,243 23,105,000

持股比例 34.80% 16.27% 23.39% 9.41% 8.55% 92.42%

二、此次承诺的主要内容

上述股东在此不可撤销地承诺：

(一)基于对公司发展的信心，本公司（本企业或本人）承诺，自

公司股票转让方式正式变更为做市转让之日起，12个月内不转让其所

持有的微步信息股份， 24个月内减持价格不低于25元/股。

(二)若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、

增发等使股份数量发生变动的事项，上述承诺的股份价格相应调整。

(三)在承诺期间，若本公司（本企业或本人）违反上述承诺减持

微步信息股份，自愿将减持股份的全部所得上缴微步信息。

(四)此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给微步信息或相关

方造成损失的，本公司（本企业或本人）愿意承担相应的法律责任。

三、其他事项说明

公司将持续关注股东承诺的履行情况，并依据相关规定及时履行

信息披露义务。

四、备查文件

经承诺股东签字或盖章的《承诺函》。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2015年12月7日