证券代码：600193       证券简称：创兴资源      编号：临 2015－086 号

上海创兴资源开发股份有限公司

 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司股票于 2015 年 12 月 3 日、12 月 4 日、12 月 7 日连续三个交易

日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。

 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，未筹划并购重组、股

份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，异动

期间未买卖公司股票。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于

2015 年 12 月 3 日、12 月 4 日、12 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离

值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）已于

2014 年 7 月底开始停产检修，现仍处于停产状态，未发生重大变化。

2、经公司向控股股东及实际控制人函证确认，未筹划关于本公司的并购重

组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司股票自 2015 年 7 月 15 日起停牌，并于 2015 年 7 月 15 日进入重大

资产重组程序。停牌期间，按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产重

组进展公告。

2015 年 11 月 16 日，公司第六届董事会第 14 次会议审议通过了关于《重大

资产出售预案》及摘要等与本次重大资产出售相关的议案，并于 2015 年 11 月

17 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊载了相关重大资产出售的公告以及《关于终止收购海

http://www.sse.com.cn/

南港澳资讯产业股份有限公司 100%股份》的公告（公告编号：临 2015-078）。

2015 年 11 月 18 日下午 13:00-14:30，公司通过上证路演中心

http://roadshow.sseinfo.com 召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的有

关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司 11 月 19 日刊登的《关于

重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2015-079）。

2015 年 11 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对上海创兴资源开发

股份有限公司重大资产出售预案的审核意见函》（上证公函【2015】1937 号（以

下简称“《审核意见函》”）。

根据《审核意见函》的要求，公司会同相关中介机构对有关问题进行了认真

分析及回复，并对《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售预案》及其摘

要进行了补充和修订，公司股票于 2015 年 12 月 2 日起复牌。

公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司100%股权的第一次公开拍卖因无人

应价而流拍，公司于2015年12月2日召开第六届董事会第15次会议审议通过了《关

于再次委托上海信元拍卖有限公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100%股权的议案》、

《关于调整湖南神龙矿业有限公司100%股权拍卖底价的议案》《关于审议<重大资

产出售预案>及其摘要（修订稿）的议案》，同意公司再次委托上海信元拍卖有限

公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100%股权，同意调整湖南神龙矿业有限公司100%

股权拍卖底价,由50万元调整为1元。详细见公司于2015年12月3日在《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

刊载的临时公告（公告编号：临2015-084、085）、《上海创兴资源开发股份有限

公司重大资产出售预案（修订稿）》、《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产

出售预案摘要（修订稿）》。

除上述事项外，公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4、经本公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管

理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

（1）公司市盈率与同行业情况比较

项目
公司简称及

股票代码
12 月 3 日 12 月 4 日 12 月 7 日

http://roadshow.sseinfo.com/
http://www.sse.com.cn/
项目
公司简称及

股票代码
12 月 3 日 12 月 4 日 12 月 7 日

静态市盈率

创兴资源

（600193.SH）
-13.98 -15.38 -16.92

海南矿业

（601969.SH）
64.89 64.93 65.02

金岭矿业

（000655.SZ）
25.33 24.99 25.65

宏达矿业

（600532.SH）
44.96 48.63 50.30

动态市盈率

创兴资源

（600193.SH）
-16.29 -17.92 -19.71

海南矿业

（601969.SH）
351.32 351.55 352.03

金岭矿业

（000655.SZ）
3,776.39 3,725.48 3,823.07

宏达矿业

（600532.SH）
119.63 129.39 133.84

（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较

公司简称及

股票代码

涨幅及收盘

价格
12 月 3 日 12 月 4 日 12 月 7 日

创兴资源

（600193.SH）

涨幅 -0.30% 10.01% 10.00%

收盘价（元） 13.09 14.40 15.84

海南矿业

（601969.SH）

涨幅 2.65% 0.07% 0.14%

收盘价（元） 14.74 14.75 14.77

金岭矿业

（000655.SZ）

涨幅 0.23% -1.35% 2.62%

收盘价（元） 8.90 8.78 9.01

宏达矿业

（600532.SH）

涨幅 9.97% 8.15% 3.44%

收盘价（元） 15.33 16.58 17.15

采掘业指数

（申万）
涨幅 1.66% -1.14% 0.27%

上证指数 涨幅 1.35% -1.67% 0.34%

三、董事会声明及相关方承诺

（一）本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规

定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据

《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产

生较大影响的信息。

（二）公司已在 2015 年 11 月 17 日披露的《关于终止收购海南港澳资讯产

业股份有限公司 100%股份的公告》（公告编号：临 2015－078 号）中承诺：“除

公司出售神龙矿业 100%股权事项外（详细见公司于 2015 年 11 月 17 日披露的重

大资产出售预案及其他相关公告）,公司承诺将在披露投资者说明会召开情况公

告后的 6个月内，不再筹划其他重大资产重组事项。”

公司已在 2015 年 12 月 2 日披露的《关于上海证券交易所<关于对上海创兴

资源开发股份有限公司重大资产出售预案的审核意见函>的回复公告》（公告编号：

临 2015－081 号）中公告：“公司将严格遵守《上市公司重大资产重组信息披露

及停复牌业务指引》，一旦发生重组终止，公司将在公告终止筹划重大资产重组

后及时召开投资者说明会，并在投资者说明会召开情况并复牌的公告中承诺：

‘本公司在公告后 3个月内不再筹划重大资产重组事项’。”

四、相关风险提示

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披

露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

五、备查文件

1、控股股东及实际控制人的书面回函。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 8 日

http://www.sse.com.cn/