证券代码：300012         证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简称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公告编号：2015

华测检测认证集团股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 4,123,809 股，占公司股本总额比例为 1.08%；实际

可上市流通股为 4,123,809股，占公司股本总额比例为 1.08%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 12月 18日。

一、 非公开发行股份的概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张

利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1016 号)核准，

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）以发行股份及

现金方式购买张利明等 12 名交易对方合计持有的杭州华安无损检测技术有限公司

100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014 年 12 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》及《证券持有人名

册》，公司以每股 17.32元的发行价格向张利明等 9名发行对象因收购资产所发行的

合计8,314,087股人民币普通A 股股票已办理完毕股份登记手续，公司以每股18.80

元的发行价格向东海基金管理有限责任公司等 3 名发行对象因募集配套资金所发行

的合计 2,127,659股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记手续。本次定向发行

新增股份的性质全部为有限售条件流通股，上市日为 2014年 12 月 18日。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

股东方力、欧利江、冷小琪、康毅、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合

伙）承诺因本次发行取得的股份自股票上市之日 12 个月内不转让，第 13 个月至第

24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，第 25个月至 36个月转让不

超过本次认购的股份总数的百分之三十，36个月后可全部转让。

股东浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)承诺因本次发行取得的股份自

股票上市之日起 12个月不转让。

股东中国华电集团财务有限公司、东海基金管理有限责任公司、安信证券股份

有限公司承诺其于上市公司募集配套资金过程中所获得的配售股份自股票上市之日

起 12个月内不转让。

2. 经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3. 本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，

公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、 本次解除限售股份上市流通安排

1. 本次解除限售股份可上市流通时间为 2015年 12月 18日。

2. 本次解除限售股份数量为 4,123,809 股，占公司股本总额的 1.08％；实际可

上市流动股份数量为 4,123,809 股，占公司股本总额的 1.08％。

3. 本次申请解除限售股份的股东人数为 10人。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）

序

号
股东全称

所持限售股份

总数

本次解除限售

数量

本次实际可上市

流通股份数量
备注

1 方力 952,656 285,797 285,797

2 欧利江 287,607 86,282 86,282

3 冷小琪 242,251 72,675 72,675

4 康毅 123,257 36,977 36,977

5 杭州金铖华宇投资 821,730 246,519 246,519

序

号
股东全称

所持限售股份

总数

本次解除限售

数量

本次实际可上市

流通股份数量
备注

管理合伙企业（有

限合伙）

6

浙江瑞瀛钛和股权

投资合伙企业(有

限合伙)

1,267,900 1,267,900 1,267,900

7
中国华电集团财务

有限公司
1,063,829 1,063,829 1,063,829

8

东海基金－工商银

行－东海基金－银

领资产 1号资产管

理计划

265,957 265,957 265,957

9

东海基金－工商银

行－银领资产 2 号

资产管理计划

265,957 265,957 265,957

10

安信证券－光大银

行－安信证券长泰

定增集合资产管理

计划

531,916 531,916 531,916

合   计 5,823,060 4,123,809 4,123,809

四、 股份情况变动表

解除限售后，公司股份变动情况如下（单位：股）：

 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

一、限售流通股 50,035,724  -4,123,809 45,911,915

01 首发后个人类限售股 6,224,457  -481,731 5,742,726

03 首发后机构类限售股 4,217,289  -3,642,078 575,211

04 高管锁定股 39,593,978   39,593,978

二、无限售流通股 333,173,022 +4,123,809  337,296,831

三、股份总数 383,208,746 +4,123,809 -4,123,809 383,208,746

五、 备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

                                                        董 事 会

二○一五年十二月十六日

 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