证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 088

国旅联合股份有限公司

关于减持均信担保股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）原持有哈尔滨均信

投资担保股份有限公司（以下简称“均信担保”）股份 25,825,100 股，

持股成本为 1.47 元/股。

公司董事会于 2015年 11月 25日召开的董事会 2015年第十四次

临时会议授权：公司管理层可在每股价格不低于 2.5元、总金额不超

过 6,000万元的额度内转让均信担保的部分股权，授权有效期为 6个

月。

2015 年 12 月 22 日、24 日，公司分别通过股转系统做市交易转

让均信担保 1,000股、12,380,000 股，转让价格在 2.55元/股-2.60

元/股。公司本次减持均信担保股份前后持股情况如下表：

股东名称 股份性质

本次减持前

持有股份数

本次减持后

持有股份数

股数
占总股

本比例%
股数

占总股

本比例%

国旅联合股份

有限公司

合计持有股份数 25,825,100 5.59 13,444,100  2.91

其中：

无限售条件股份
25,825,100 5.59 13,444,100  2.91

本次减持，预计给公司当期带来 1300余万元的投资收益。

未来，公司将在董事会授权范围内继续减持均信担保的股份。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日