证券代码：300435      证券简称：中泰股份         公告编号：临2015-047

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于2015年度利润分配预案预披露公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12

月23日在巨潮资讯网披露了《中泰股份关于2015年度利润分配预案的预披露公告》

（公告编号：临2015-046），现根据深圳证券交易所的相关要求，对该公告中董

事、监事、高级管理人员的在公告前后六个月的减持情况及意向做出补充说明：

公司董事长章有春、副董事长章有虎（二人直接和间接持有公司股份63.63%，

为公司的实际控制人）承诺：在公告前六个月未减持其直接或间接持有的公司股

票，未来六个月亦无减持意向。

公司其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在公告前六个月

未减持其直接或间接持有的公司股票；未来六个月，将遵守其在《首次公开发行

股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，根据《上市公司董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及证监会、深圳证券交易所的相

关规定，视二级市场的情况，存在部分减持其可减持股份的可能。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

                                            2015年12月25日