证券代码：300323         证券简称：华灿光电         公告编号：2015-084

华灿光电股份有限公司

停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月28日晚

间开始与相关地方政府洽谈重大投资意向，预计在未来3-5年投资约人民币50亿

元。因投资数额重大，为保证信息披露的公平性，保护广大投资者利益，避免公

司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，公司股票

自 2015 年 12 月 29 日上午开市起临时停牌，预计停牌三个交易日，至刊登

相关公告后复牌，复牌前若已达成投资意向，将在刊登复牌公告的同时披露相关

投资意向的主要内容。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一五年十二月二十八日