股票代码：002063        证券简称：远光软件       公告编号：2015-066

远光软件股份有限公司

关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 69,275,391股，占公司股本总额的 11.6125%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 1月 4日；

3、本次解除限售股份的股东解除限售后，仍将遵守中国证监会[2015]18号

公告的规定，同时继续履行公司于 2015年 7月 14日披露的《关于维护公司股价

稳定的公告》（2015-048）中董事、监事、高级管理人员“6 个月内不减持公司

股票”的承诺。

一、本次解除限售股份的基本情况

2013 年 3 月 1 日，公司披露了《股东追加承诺公告》（2013-008），公司控

股股东、实际控制人、董事长陈利浩先生承诺：2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12

月 31 日期间不减持所持公司股份。截止 2013年 12月 31日，陈利浩先生持有公

司股份 53,190,446股，占公司总股本比例为 11.51%。

公司以 2015年 7月 1日为股权登记日，实施了 2014年度权益分派，以公司

权益分派实施时总股本 458,046,623 股为基数，向全体股东每 10 股送红股

3.024029 股并派发现金红利 0.756007 元（含税）。权益分派实施完成后，陈利

浩先生持有的以上股份调整为 69,275,391股。

陈利浩先生因追加承诺持有的上述有限售条件股份均为首发后个人类限售

股，托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、陈利浩先生承诺内容及履行情况

（1）2015年7月14日，公司披露《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-048），

公司董事、监事、高级管理人员承诺：6个月内不减持公司股票。

截止目前，陈利浩先生严格履行该承诺。本次解除限售后，陈利浩先生仍将

继续履行该承诺，直至承诺期届满。

（2）2013年3月1日，公司披露《股东追加承诺公告》（2013-008），陈利浩

先生承诺：2014年1月1日至2015年12月31日期间不减持所持公司股份。

截止目前，陈利浩先生严格履行了该承诺。

（3）2011年4月12日，公司披露《关于控股股东协议转让股份的公告》

（2011-013），陈利浩先生承诺：标的股权登记过户完成后，乙方（陈利浩先生）

减持远光软件，将遵守相关法律法规的规定。即使在5年内离职，也将遵守现行

相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。

截止目前，陈利浩先生严格履行了该承诺。本次解除限售后，陈利浩先生仍

将继续履行该承诺，直至承诺期届满。

（4）作为公司董事长，陈利浩先生承诺其在公司任职期间，每年转让的公

司股份不得超过所持有的公司股份总数的25%；离职半年内，不转让所持有的公

司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售公司股份数占

本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。

截止目前，陈利浩先生严格履行了该承诺。本次解除限售后，陈利浩先生仍

将继续履行该承诺。

2、陈利浩不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在任何

形式的担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年1月4日；

2、本次申请解除限售股份数量为69,275,391股，占公司股本总额的

11.6125%；

3、本次申请解除股份限售的股东1位；

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号 股东全称
所持限售股份总

数（股）

本次解除限售数

量（股）
备注

1 陈利浩 69,275,391 69,275,391

本次解除限售后，陈利浩先生仍将遵守

中国证监会[2015]18号公告规定，同时

履行公司《关于维护公司股价稳定的公

告》（2015-048）中公司董事、监事、

高级管理人员“6 个月内不减持公司股

票”的承诺

注：因本次解除限售股份的股东为公司实际控制人、董事长，本次解除限售

后，其股份将按照实际控制人、董事所持公司股份及其变动规则进行相关处理。

四、股份变动情况表

本次变动前 本次变动 本次变动后

数量（股）
比例

（%）
增加（股） 减少（股） 数量（股）

比例

（%）

一、限售流通股（或非流通股） 93,708,600 15.71 51,956,543 69,275,391 76,389,752 12.81

    01 首发后个人类限售股 70,176,133 11.76   69,275,391 900,742 0.15

    02 股权激励限售股 11,056,260 1.85     11,056,260 1.85

    04 高管锁定股 12,476,207 2.09 51,956,543   64,432,750 10.80

二、无限售条件股份 502,852,650 84.29 17,318,848   520,171,498 87.19

三、总股本 596,561,250 100     596,561,250 100

最终股本结构以实际解除限售后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记为准。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

                                         2015年 12 月 29日