证券代码：600973   证券简称： 宝胜股份  公告编号：临 2016-001

债券代码：122226     债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司

关于控股股东出具不减持公司股份承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 1

月 8 日收到控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）出具的关于不

减持本公司股份的《承诺函》，宝胜集团承诺如下：

为维护和促进我国经济和资本市场的良好发展态势，宝胜集团有限公司将一

如既往地积极支持宝胜科技创新股份有限公司的健康发展，并承诺在自 2016 年

1 月 8 日起六个月内不减持宝胜科技创新股份有限公司股票。

公司将进一步加强投资者关系工作，关注资本市场动向，及时履行上市公司

信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日