证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临 2016—001

航天晨光股份有限公司

关于控股股东声明不减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 1 月 8 日收到公司控股股东中国航天科工集团公司（以下

简称“航天科工”）出具的《中国航天科工集团公司声明》，有关事项公告如下：

一、资本市场的健康发展与国有企业及其控股上市公司的发展息息相关，航

天科工对中国经济发展和国有企业改革充满信心，在“转型升级、二次创业、建

设国家一流航天防务公司”的征程中，所控股的上市公司将发挥更大作用。

二、航天科工及所属单位自 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内不减持公司股票。

三、航天科工将继续采取合法、合规的方式，着力提高公司的市场竞争力，

支持公司加快转型升级和结构调整力度，进一步健全投资者回报长效机制，努力

提高投资者回报水平。

特此公告。

                                               航天晨光股份有限公司

董事会

                2016 年 1 月 9 日