证券代码：300040           证券简称：九洲电气          公告编号：2016-002

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告

    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年1月8日接到控股

股东李寅及赵晓红的通知。控股股东李寅及赵晓红承诺：未来六个月内（2016年1

月11日—2016年7月10日）不减持所持有的公司股票共计122,541,204 股，占公司总

股本的36.21%。

控股股东的承诺充分体现了控股股东对公司价值的认可，以实际行动表明了对

中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。

特此公告。

    哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

           二〇一六年一月八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。