证券代码：002296        证券简称：辉煌科技     公告编号：2016-001

河南辉煌科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东承诺不减持公司股份的公告

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）于 2016

年 1 月 11 日收到公司持股 5%以上股东李海鹰先生、谢春生先生出具的《关于不

减持公司股份的承诺》，李海鹰先生、谢春生先生分别承诺：

在未来的六个月内，即自 2016 年 1 月 11 日—2016 年 7 月 11 日期间不减持

其持有的河南辉煌科技股份有限公司股份。若违反前述承诺，其违反承诺减持股

份的所得将全部上缴上市公司。

截至本公告出具日，李海鹰先生持有公司股份 55,025,600 股，占公司总股

本的 14.61%；谢春生先生持有公司股份 22,168,000 股，占公司总股本的 5.89%。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

 董  事  会

                                     2016 年 1 月 12 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。