证券代码：002654          证券简称：万润科技          公告编号：2016-003

深圳万润科技股份有限公司关于

控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日收到

公司控股股东、实际控制人李志江先生、罗小艳女士、李驰女士及持股 5%以上

股东罗明先生《关于不减持股份的承诺函》，具体内容如下：

基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳

定、健康发展和维护广大股东利益，公司控股股东、实际控制人李志江先生、罗

小艳女士、李驰女士及持股 5%以上股东罗明先生承诺自 2016 年 1 月 13 日起 6

个月内不减持所持有的公司股份。

目前，公司生产经营情况正常。公司将继续坚持内生增长与外延并购相结合

的发展模式，不断提升经营业绩和持续发展能力，增加公司长期价值投资的吸引

力。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者以公司在上

述指定信息披露媒体登载的信息为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

                             二○一六年一月十三日