股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇      公告编号：临 2016-014

债券代码：136016         债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的

董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日收到

公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生及持有公司股份的董事、高级管理人员（延

万华先生、杨德华女士、周天明先生、宋军先生、周波先生、朱小兵先生）出具

的《关于未来 6 个月内不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：

基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，为切实维

护公司全体股东利益，避免公司股价出现大幅波动，公司控股股东、实际控制人

杜玉岱先生及持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：自 2016年 1月 14日起

6个月内不以任何方式减持公司股份。

截至本公告发布日，上述承诺人员持股情况如下：

序号 承诺人姓名 职务 持股数量（股）

1 杜玉岱 董事长 67,254,850

2 延万华 副董事长、总裁 20,055,838

3 杨德华 董事 1,821,804

4 周天明 董事、副总裁 1,138,628

5 宋军 董事、董事会秘书、副总裁 1,138,628

6 周波 副总裁 683,176

7 朱小兵 副总裁 683,176

8 合计 92,776,100

注：公司其余现任董事和高级管理人员未直接持有公司股份。

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，督导上述人员规

范买卖本公司股票，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年 1月 14日 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