证券代码：300024         证券简称：机器人         公告编号：2016-001

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于创业板C28俱乐部各成员公司以实际行动稳定资本市场的

倡议及控股股东承诺6个月内不减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，股指在短期内下跌近

20%，振幅接近 40%，有关过剩产能出清，人民币汇率贬值，注册制影响整体

估值，尤其是大股东减持等信息影响了广大投资者的信心。

作为中国创业板首批上市的 28 家企业之一，在经济结构转型和产业升级中，

受惠于资本市场，成为各细分领域的标杆企业。我们深知，稳定的资本市场符合

市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上

市公司的根本利益。

因此，28 家企业一起倡议，让我们积极行动起来，以实际行动增强投资者

的担信心，继续发挥稳定资本市场的中坚作用。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国科

学院沈阳自动化研究所承诺：自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持公司股份。

截至目前，控股股东中国科学院沈阳自动化研究所持有公司 179,214,623 股，占

公司总股本 25.27%。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日