alkweb                                                                     拓维信息系统股份有限公司

股票代码：002261        股票简称：拓维信息         编号：2016-008

拓维信息系统股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人、董事长承诺

不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月14日收到

公司控股股东李新宇先生及其一致行动人宋鹰先生、周玉英女士和公司董事长张

忠革先生出具的《关于不减持公司股票的承诺函》，具体内容如下：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、

稳定、健康发展以及维护公司股东利益，公司董事长张忠革先生、控股股东李新

宇先生及其一致行动人宋鹰先生、周玉英女士承诺自 2016 年 01 月 14 日起

6 个月内不减持所持有的公司股份。

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李新宇先生持有公司股份

96,217,087 股，宋鹰先生持有公司股份 82,299,398 股，周玉英持有公司股份

14,470,915 股，合计持有 192,987,400 股，占公司总股份的 34.63 %。

截至本公告日，张忠革先生持有公司股份 10,463,321 股，其母亲刘玉卿女

士持有公司股份 2,876,148 股，合计持有 13,339,469 股，占公司总股份的

2.39%。自公司上市至今，不存在张忠革先生及刘玉卿女士减持公司股份的情形。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

                                    2016 年 01 月 14 日 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