证券代码:300358      证券简称:楚天科技      公告编号：2016-001 号

楚天科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 6,370,844股，占公司股份总额的 2.29%,实

际可上市流通的股份数量为 6,370,844股，占公司股本总额的 2.29%。

2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016年 1月 21 日（星期四）。

3、本次解除限售股份的股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业，在公司

上市时为公司持股 5%以上股东，现持有公司股份总数为 13,727,110 股，占公司

总股本 4.94%，本次股票解除限售后，其持有公司无限售流通股 10,541,688股，

有限售流通股 3,185,422股。

一、公司首次公开发行前已发行股份情况

 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关

于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监

许可[2013]1650 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）

1,824.9813 万股，发行价格为每股人民币 40.00 元。经深圳证券交易所《关于

楚天科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】

26 号）批准，于 2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公

开发行前股份总额为 6,600万股，发行后股本总额为 7,299.9250 万股。

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司于 2014 年 5 月完成 2013 年度权益

分派实施方案：以公司 2014 年 1 月 21 日 72,999,250 股总股本数为基数，

向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 4 元（含税）；同时进行资本公

积金转增股本，以 72,999,250 股为基数向全体股东每 10股转增 6股，共计转增

43,799,550 股，转增后公司总股本数为 116,798,800股。

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司于 2015 年 3 月完成了 2014 年度权

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

益分派实施方案：以公司 2014 年 12 月 31 日 116,798,800 股总股本数为基数，

向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东

每 10股转增 10股，转增后公司总股本数为 233,597,600股。

公司于 2015 年 5 月 28 日接到中国证券监督管理委员会证监许可

[2015]1007 号《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》，核准公司向马庆华发行 19,183,187 股股份、向马力平

发行 1,961,471股股份、向马拓发行 431,523股股份、向吉林省国家生物产业创

业投资有限责任公司发行 2,746,059 股股份、向北京银河吉星创业投资有限责任

公司发行 196,147股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 8,172,795

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述股票于 2015 年 7月 10日发

行上市，发行后本公司的总股本增至 266,288,782股。

2015年 9月 1日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《楚

天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《限制

性股票激励计划（草案）》”）。2015 年 9月 16日召开第二届董事会第十八次会议，

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》，确

定 9月 16日为股票授予日，首次授予完成后，公司总股本为 277,723,982股。

截止本公告发布之日，公司总股本为 277,723,982股。公司有限售条件股份

数量为 204,458,486 股，占公司总股本的 73.62%。本次解除限售股份的数量为

6,370,844 股，占公司股份总额的 2.29%,实际可上市流通的股份数量为

6,370,844股，占公司股本总额的 2.29%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

（1）本公司股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（原名为“海南汉森投

资有限公司”，于 2014 年 5 月更名为“新疆汉森股权投资管理有限合伙企业”）

承诺：“自对发行人增资的工商变更登记之日 2010 年 9 月 27 日起三十六个月内

且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间

接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间

接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票锁定期满之日起十

二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份

总额的 40%；自发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总

额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 80%。”

所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持

原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，

并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协

议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持

价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分

配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所

有。

    （二）、本次申请解除股份限售的股东，新疆汉森股权投资管理有限合伙企

业于 2015年 1月 26日，在未提前五个交易日通知楚天科技的情况下，通过大宗

交易方式减持了持有楚天科技 110万股流通股。后新疆汉森承诺自愿延长锁定期

6个月，锁定期从 2015年 1月 27日至 2015年 7月 27日止。截至目前，其严格

遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

    （三）、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，

公司对其不存在违规担保情况。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次限售股份可上市流通日为 2016年 1月 21日。

2、本次解除限售股份的数量为 6,370,844股，占公司股份总额的 2.29%,实

际可上市流通的股份数量为 6,370,844股，占公司股本总额的 2.29%。

3、本次申请解除股份限售的股东为法人股东 1名。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）
备注

1

新疆汉森

股权投资

管理有限

合伙企业

9,556,266 6,370,844 6,370,844

持股 5% 以上

的股东：承诺

股票锁定期

满之日起十

二个月内，转

让的发行人

股份总额不

序号 股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）
备注

超过发行人

股票上市之

日所持有发

行人股份总

额的40%，自

发行人股票

锁定期满之

日起二十四

个月内，转让

的发行人股

份总额不超

过发行人股

票上市之日

所持有发行

人股份总额

的80%。

 合计 9,556,266 6,370,844 6,370,844

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定

期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次首次公开发行前已发行的 6,370,844股股票解除限售后，公司股份变动

情况如下：

                                                         单位:股

 本次变动前 本次变动（+，-） 本次变动后

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、有限售流通股 204,458,486 73.62%  -6,370,844 198,087,642 71.33%

二、无限售条件股份 73,265,496 26.38% +6,370,844  79,636,340 28.67%

三、总股本 277,723,982 100% 6,370,844 6,370,844 277,723,982 100%

五、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

公司本次上市流通的限售股份股东已履行相关承诺；本次限售股份解除限

售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通不

存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对

楚天科技本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于楚天科技股份有限公司限售股

份上市流通的核查意见。

特此公告

楚天科技股份有限公司董事会

2016年 1月 15日 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