股票简称：金证股份  股票代码：600446   公告编号：2016-007

深圳市金证科技股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、媒体报道情况

近日，公司关注到国内媒体报道和转载了《金证股份四大高管股东巧玩“团

减” 平安系6.7折低吸》的新闻报道。报道中主要提到以下几点：

1．4高管凑股折价减持；

2．平安系斥巨资拓展互联网金融。

二、公司澄清说明

公司在获悉上述报道内容后，及时对相关情况进行了核实，并做澄清说明如

下：

1. 本次股权转让的股份，深圳前海联礼阳投资有限责任公司（以下简称“联

礼阳”）承诺自在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记

之日起锁定36个月。所以，本次股权转让不是股东减持套现，不会对二级市场产

生抛售。

2. 本次股份转让是公司与中国平安战略合作的重要部分，目的是为上市公

司引入战略投资者，不是以股东减持套现为目的。

3. 联礼阳与赵剑、杜宣、李结义、徐岷波等4名股东的《股份转让协议》签

署于2016年1月8日，不适用《关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若

干规定》相关事项的通知》的相关规定。

公司董事会将积极关注相关的进展状况，并及时履行信息披露义务。

公司感谢媒体和投资者对本公司的关注，并郑重提醒广大投资者：上海证券

交易所网站为公司指定的信息披露媒体。公司发布的信息以上述网站刊登的公告

为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日