证券代码：000975                        证券简称：银泰资源                   公告编号：2016-003

 1

银泰资源股份有限公司

关于第一大股东不减持公司股份的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司于2016年1月18日收到公司第一大股东中国银泰投

资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰持有公司 202,608,648 股

股份，其中 37,500,000 股为有限售条件流通股，锁定期限为自 2013 年 1 月 24

日起 96 个月；165,108,648 股为无限售条件流通股。中国银泰承诺其持有的

165,108,648 股无限售条件流通股自 2016 年 1 月 18 日起六个月内不减持。

截至目前，中国银泰投资有限公司持有公司 202,608,648 股股份，占公司股

份总数的 18.73%。

特此公告。

                                      银泰资源股份有限公司董事会

                                           二○一六年一月十八日