证券代码：002279         证券简称：久其软件         公告编号：2016-006

北京久其软件股份有限公司

关于控股股东履行股份锁定承诺的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

 鉴于公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）在

2014 年 12 月 4 日所作股份锁定承诺的要求，公司为其向中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司申请将其 2,080 万股已解除质押的公司股份办理了追加限

售，并已于 2016 年 1 月 26 日办理完毕，具体情况如下：

一、本次追加限售前的承诺履行情况

 久其科技及公司两名实际控制人于 2014 年 12 月 4 日分别出具《关于股份锁

定期的承诺函》，相关承诺内容已于 2014 年 12 月 5 日披露。

 针对前述承诺，公司于 2015 年 2 月向中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司提出申请，当时除 2,080 万股由于质押无法办理追加限售之外，久其科技

所持的其余股份办理了追加限售业务，有关情况详见 2015年 2月 17日披露的《关

于控股股东和实际控制人履行股份锁定承诺的进展公告》。

 在此期间，本着自律原则，久其科技履行了其股份锁定承诺义务，未发生转

让或减持其所持股份的情况。

二、本次追加限售前的持股情况

本次追加股份限售之前，控股股东持股情况如下：

股东名称 所持股份类别 股数(股)
占总股本

比例(%)
限售情况的说明

久其科技

00 无限售条件流通股 20,800,000 9.60 -

03 首发后机构类限售股 30,304,918 13.99
2015 年 2 月 6 日至

2018 年 2 月 5 日

03 首发后机构类限售股 1,243,781  0.57 2015 年 12 月 11 日至

2018 年 12 月 10 日

小计： 52,348,699 24.17 -

三、控股股东、实际控制人最近十二个月累计减持情况

 公司控股股东、实际控制人最近十二个月不存在减持情况。

四、控股股东本次追加限售的主要内容

 本次久其科技解质的 2,080 万股公司股份追加限售情况如下：

股东名称
追加前

股份性质

追加承诺涉及股份
追加后

股份性质

锁定

起始日

锁定

截止日 股数(股)
占总股本

比例(%)

久其科技
00 无限售

条件流通股
20,800,000 9.60

03 首发后机

构类限售股

2015 年 2

月 6 日

2018 年 2

月 5 日

五、追加限售前后公司股本结构变化情况

 截至本公告发布之日，本次股份追加限售相关手续已办理完毕，办理前后公

司股本结构变化情况如下：

 本次追加限售前 本次追加限售后

 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）

一、限售流通股 127,529,116 58.88 148,329,116 68.48

01 首发后个人类限

售股
88,706,790 40.95 88,706,790 40.95

03 首发后机构类限

售股
33,504,778 15.47 54,304,778 25.07

04 高管锁定股 5,317,548 2.46 5,317,548 2.46

二、无限售流通股 89,067,664 41.12 68,267,664 31.52

三、总股本 216,596,780 100.00 216,596,780 100.00

截止本次股份限售办理完成之日，根据公司控股股东和实际控制人在 2014

年 12 月 4 日所做股份锁定承诺，其先前应办理限售但因质押无法办理的股份已

全部办理完成限售业务，并且在此期间，公司控股股东和实际控制人通过自律方

式严格履行了相关承诺义务，不存在减持或转让的情形。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 28 日