证券代码：600114          股票简称：东睦股份         编号：（临）2016-006

 1

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于公司股权分置改革限售股上市流通公告

重要内容提示

 本次股改限售股上市流通数量：131,733,000 股

 本次股改限售股上市流通日：2016 年 2 月 22 日

 本次上市后股改限售流通股剩余数量：无

一、公司股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 24 日召开的公司股权分

置改革 2006 年相关股东会议审议通过，并以 2006 年 2 月 20 日作为公

司股权分置改革方案实施的股权登记日实施，于 2006 年 2 月 22 日实施

后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

1、原非流通股股东的承诺事项

除法定最低承诺外，非流通股股东睦特殊金属工业株式会社和宁

波保税区金广投资股份有限公司还作出了如下特别承诺：

（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公

司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内

不上市交易；

（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株

式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至 10 年；

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

（3）睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占

总股本比例不低于 25%；

（4）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公

司承诺在股权分置改革实施后的 36 个月内，有限售条件的股份不参与

宁波东睦股本性融资股东大会的表决；

（5）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式

会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司 2005 年及 2006 年

年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低

于当年实现可分配利润的 50%。

有关公司股权分置改革 2006 年相关股东会议，以及公司股权分置

改革方案实施情况，详见公司于 2006 年 1 月 25 日和 2006 年 2 月 16 日

披露的相关公告，公告编号：（临）2006-07 和（临）2006-08。

2、特别承诺履行情况

截至 2011 年 2 月 22 日，公司股权分置改革特别承诺“（1）睦特

殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的

宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易”

已履行完毕。鉴于目前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本

公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公

司将继续履行特别承诺“（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允

许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将

继续延长最多至 10 年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资

股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才

将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特殊金属工业

株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016 年 2 月 22 日起，以

孰先为原则。

此外，睦特殊金属工业株式会社还将继续履行公司股权分置改革

特别承诺“（3）睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦

股份占总股本比例不低于 25%”。
睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司的股权分

置改革特别承诺（4）和（5）已履行完毕。

详见公司于 2011 年 2 月 17 日披露的相关公告，公告编号：（临）

2011-04。

截至本公告披露日，睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股

份有限公司仍严格履行上述相关特别承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，公司股本数量是否发生变化：是

（1）根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《东睦新

材料集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公

司此次实施股权激励的相关议案，公司第四届董事会第十八次会议于

2013 年 3 月 19 日审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项

的议案》，决定向 72 名激励对象授予限制性股票共 1,000 万股，公司

总股本由 195,500,000 万股增加至 205,500,000 股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 3 月 15 日出具了

《验资报告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2013 年

5 月 8 日出具了《证券变更登记证明》。详见公司于 2013 年 5 月 10 日

披露的相关公告，公告编号：（临）2013-034。

（2）根据中国证监会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可［2014］172 号），核准了公司

2013 年度非公开发行股票方案。公司 2013 年度非公开发行股票

45,977,011 股，公司总股本由 205,500,000 股增加至 251,477,011 股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 11 日出具了

《验资报告》，公司于 2014 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份

限售手续。详见公司于 2014 年 3 月 15 日披露的相关公告，公告编号：

（临）2014-007。

（3）根据公司 2013 年度股东大会审议通过的公司 2013 年度利润

分配及资本公积金转增股本预案，公司实施了以总股本 251,477,011 股

为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），转增

5 股。实施资本公积转增股本后，公司的总股本由 251,477,011 股增加

至 377,215,517 股。详见公司于 2014 年 4 月 24 日披露的相关公告，公

告编号：（临）2014-027。

（4）根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《东睦新

材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》

以及公司此次实施股权激励的相关议案，公司第五届董事会第十六次

会议于 2015 年 7 月 16 日审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限

制性股票首次授予相关事项的议案》，决定向 117 名激励对象首次授

予限制性股票共 1,275 万股，以及公司第五届董事会第十七次会议于

2015 年 7 月 30 日审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预

留股份授予相关事项的议案》，决定向 2 名预留股份的激励对象授予

共计 80 万股公司限制性股票，公司总股本由 377,215,517 股增加至

390,765,517 股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2015 年 7 月 15 日和

2015 年 8 月 3 日出具了《验资报告》，公司分别于 2015 年 7 月 28 日

和 2015 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

了公司第二期股权激励限制性股票的登记手续。详见公司分别于 2015

年 7 月 30 日和 2015 年 8 月 15 日披露的相关公告，公告编号：（临）

2015-054 和（临）2015-064。

2、股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例是否发生

变化：是

公司股权分置改革方案实施后，持有公司股改限售流通股的股东

睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司（2009

年 9 月更名为宁波金广投资股份有限公司）在公司历次总股本发生变

化后，其持有的限售条件流通股的比例变化情况如下表。

睦特殊金属工业株式会社

持有限售条件流通股

宁波金广投资股份有限公

司持有限售条件流通股 公司总股本

（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

股改方案实施 65,180,000 33.34 22,642,000 11.58 195,500,000

限制性股票激

励计划授予
65,180,000 31.72 22,642,000 11.02 205,500,000

非公开发行股

票
65,180,000 25.92 22,642,000 9.00 251,477,011

资本公积金转

增股本
97,770,000 25.92 33,963,000 9.00 377,215,517

第二期股权激

励计划限制性

股票授予

97,770,000 25.02 33,963,000 8.69 390,765,517

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革的保荐机构为海通证券股份有限公司和海际大

和证券有限责任公司（现已更名为“海际证券有限责任公司”）。

2008 年 7 月 24 日，公司接到海际证券有限责任公司《关于更换保

荐代表人的函》，本公司股权分置改革原保荐代表人徐光兵先生因个

人理由离职而更换为马飞先生。有关更换公司股权分置改革持续督导

保荐代表人的具体情况，详见公司于 2008 年 7 月 25 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2008-

19。

海通证券股份有限公司和海际证券有限责任公司作为公司股权分

置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关

规定和《宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革说明书（修

订稿）》以及上海证券交易所的相关规定，对公司相关有限售条件的

流通股上市流通事宜进行了核查，并出具了核查意见，主要内容如

下：

经审慎核查，截至本核查报告出具之日，本保荐机构就东睦股份

股东所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法

律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司相关规定；

2、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

3、上述限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承

诺；

4、上述限售股份持有人出售所持有股票不涉及额外的国资和外资

管理程序，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上，海通证券股份有限公司和海际证券有限责任公司同意东睦

股份向上海证券交易所申请本次股改限售股份上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

1、本次股改限售股上市流通数量：131,733,000 股；

2、本次股改限售股上市流通日：2016 年 2 月 22 日

3、本次限售流通股上市明细清单

单位：股

序

号
股东名称

持有有限售

条件的流通

股股份数量

持有有限售

条件的流通

股股份占公

司总股本比

例（%）

本次上市

数量

剩余有限

售条件的

流通股股

份数量

1
睦特殊金属工业

株式会社
97,770,000 25.02 97,770,000 0

2
宁波金广投资股

份有限公司
33,963,000 8.69 33,963,000 0

合       计 131,733,000 33.71 131,733,000 0

 证券代码：600114          股票简称：东睦股份         编号：（临）2016-006

 7

4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

（1）股东宁波保税区金广投资股份有限公司的名称已于 2009 年 9

月变更为宁波金广投资股份有限公司；

（2）根据公司 2013 年度股东大会决议，公司实施资本公积金转

增股本（每 10 股转增 5 股）后，公司《股权分置改革说明书（修订

稿）》所载之股东睦特殊金属工业株式会社持有有限售条件的流通股

股份数量 65,180,000 股，股东宁波保税区金广投资股份有限公司（现

已更名为宁波金广投资股份有限公司）持有有限售条件的流通股股份

数量 22,642,000 股， 分别增加至 97,770,000 股和 33,963,000 股。

5、此前限售流通股上市情况：

原持有有限售条件的流通股股东宁波友利投资有限公司、宁波水

表股份有限公司和宁波东方机械设备进出口有限公司，在公司股权分

置改革方案中承诺，其各自持有的公司非流通股自取得流通权之日起

12 个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌

交易出售原非流通股股份数量占宁波东睦股份总数的比例在 12 个月内

不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。该等股东在其各自持有

的公司非流通股自取得流通权之日起满 12 个月后，其分别持有的有限

售条件的流通股份 8,782,200 股、487,900 股和 487,900 股，已于 2007

年 2 月 22 日可上市流通。详见公司于 2007 年 2 月 28 日披露的相关公

告，公告编号：（临）2007-05。

七、本次股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条

件的流通

股份

境外法人持有股份 97,770,000 －97,770,000 0

其他境内法人持有股份 33,963,000 －33,963,000 0

境内自然人持有股份 19,550,000 - 19,550,000

限售流通股合计 151,283,000 －131,733,000 19,550,000

无限售条

件的流通

股份

A 股 239,482,517 ＋131,733,000 371,215,517

无限售流通股份合计 239,482,517 ＋131,733,000 371,215,517

股份总额 390,765,517 0 390,765,517

八、上网公告附件

1、海通证券股份有限公司《关于东睦新材料集团股份有限公司股

权分置改革限售股份解除限售的核查意见》

2、海际证券有限责任公司《关于东睦新材料集团股份有限公司股

权分置改革限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董   事   会

2016 年 2 月 16 日