证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2016-007

债券代码：112038         债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人承诺条件成就的提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、提示内容

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）控股股东云南

锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其一致行动人云南锡业集团

（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）分别在公司 2015 年重大资产

重组过程中就延长锁定期承诺如下：

“本次交易完成后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于

发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的锡业股

份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。” （详见公司于 2015 年 10 月 13 日披露

的《云南锡业股份有限公司关于重大资产重组相关承诺事项的公告》，公告编号：

2015-063）

鉴于截至 2016 年 2 月 24 日收市后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于 11.80 元/股的 2015 年重大资产重组新股发行价格，上述承诺条件已经成就。

同时公司已收到控股股东云锡集团及其一致行动人云锡控股关于延长锁定期 6

个月的通知，其表示将严格履行上述承诺，将 2015 年重大资产重组中取得的股

份在原来 36 个月锁定期的基础上延长 6 个月。

本公司将督促云锡集团及云锡控股严格履行上述承诺并根据相关规定履行

信息披露义务。

二、备查文件

1、《云南锡业集团有限责任公司关于云南锡业股份有限公司重大资产重组

相关承诺条件成就的通知》；

2、《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于云南锡业股份有限公司重大

资产重组相关承诺条件成就的通知》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

                 董事会

二〇一六年二月二十五日