股票代码：600871            股票简称：石化油服      编号：临2016－003

中石化石油工程技术服务股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为1,333,333,333股，占本公司总股本的9.4277%。

 本次限售股上市流通日期为2016年3月3日。

一、 本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为本公司重大资产重组并募集配套资金之非公开发行

限售股，具体情况如下：

1. 核准时间

2014年12月18日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（前称中国石化仪

征化纤股份有限公司，以下简称“本公司”或“石化油服”）收到中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国石化仪征化纤股份

有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可[2014]1370号），核准本公司重大资产出售、定向回

购股份及发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）并募集配套资金。

2. 股份登记

2015年3月3日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

成向7名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次

发行”）的股份登记手续。

3. 锁定期安排

本次发行中，迪瑞资产管理（杭州）有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、

华安基金管理有限公司、北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）、东海基金管理有

限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司

7名发行对象认购的本次发行股份自完成登记之日起12个月不得转让。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本公司股本未发生变动。

三、 本次限售股上市流通相关承诺

本次发行中，迪瑞资产管理（杭州）有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、

华安基金管理有限公司、北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）、东海基金管理有

限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司

7名发行对象承诺其认购的本次发行股份自完成登记之日起12个月不得转让。

本次申请上市流通的限售股股东严格遵守了上述承诺。

本次申请上市的限售股股东无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在

相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 中介机构核查意见

本公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司对

本次限售股上市流通事项的核查意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，联席

独立财务顾问经核查后认为：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要

求；

2、石化油服本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行募集

配套资金时作出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，石化油服关于本次限售股份流通上市的信息披

露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,333,333,333股，占本公司总股本的9.4277%，本

次限售股上市流通日期为2016年3月3日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

（单位：股）

序

号
股东名称

持有限售股

数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

剩余限售

股数量

1
北京嘉实元兴投资中

心（有限合伙）
293,333,333 2.0741% 293,333,333 0

2
迪瑞资产管理（杭州）

有限公司
133,333,333 0.9428% 133,333,333 0

3
南京瑞森投资管理合

伙企业（有限合伙）
133,333,333 0.9428% 133,333,333 0

4

华安基金－民生银行

－华安疾风11号分级资

产管理计划

111,110,800 0.7856% 111,110,800 0

序

号
股东名称

持有限售股

数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

剩余限售

股数量

5

北信瑞丰基金－工商

银行－北信瑞丰基金

丰庆33号资产管理计

划

93,333,333 0.6599% 93,333,333 0

6

东海基金－兴业银行

－鑫龙118号特定多客

户资产管理计划

66,666,667 0.4714% 66,666,667 0

7

东海基金－兴业银行

－华鑫信托－慧智投

资47号结构化集合资

金信托计划

66,666,666 0.4714% 66,666,666 0

8

东海基金－兴业银行

－华鑫信托－慧智投

资49号结构化集合资

金信托计划

66,666,666 0.4714% 66,666,666 0

9

财通基金－浦发银行

－北京信托－丰收理

财2015001号集合资金

信托计划

32,311,326 0.2285% 32,311,326 0

10

北信瑞丰基金－工商

银行－北信瑞丰基金

丰庆29号资产管理计

划

26,666,667 0.1886% 26,666,667 0

11

财通基金－民生银行

－曙光18号资产管理

计划

24,938,272 0.1763% 24,938,272 0

12

华安基金－民生银行

－华安疾风7号分级资

产管理计划

22,777,500 0.1611% 22,777,500 0

13

北信瑞丰基金－宁波

银行－北信瑞丰基金

丰庆18号资产管理计

划

22,222,222 0.1571% 22,222,222 0

14

财通基金－民生银行

－曙光15号资产管理

计划

16,264,090 0.1150% 16,264,090 0

15

华安基金－民生银行

－华安疾风6号分级资

产管理计划

15,555,300 0.1100% 15,555,300 0

16

财通基金－民生银行

－曙光20号资产管理

计划

14,962,963 0.1058% 14,962,963 0

17

华安基金－兴业银行

－中国对外经济贸易

信托有限公司

13,333,300 0.0943% 13,333,300 0

18

财通基金－民生银行

－富春定增221号资产

管理计划

13,011,272 0.0920% 13,011,272 0

序

号
股东名称

持有限售股

数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

剩余限售

股数量

19

财通基金－民生银行

－富春定增226号资产

管理计划

12,740,204 0.0901% 12,740,204 0

20

华安基金－民生银行

－华安疾风9号分级资

产管理计划

11,556,000 0.0817% 11,556,000 0

21

财通基金－光大银行

－中国银河证券股份

有限公司

10,842,727 0.0767% 10,842,727 0

22

财通基金－工商银行

－外贸信托－恒盛定

向增发投资集合资金

信托计划

10,842,727 0.0767% 10,842,727 0

23

财通基金－工商银行

－富春定增223号资产

管理计划

8,674,182 0.0613% 8,674,182 0

24

华安基金－兴业银行

－上海仁和智本资产

管理有限公司

8,445,080 0.0597% 8,445,080 0

25

华安基金－民生银行

－华安疾风8号分级资

产管理计划

8,333,100 0.0589% 8,333,100 0

26

东海基金－工商银行

－定增策略8号资产管

理计划

6,666,667 0.0471% 6,666,667 0

27

财通基金－工商银行

－富春定增160号资产

管理计划

5,963,500 0.0422% 5,963,500 0

28

财通基金－光大银行

－财通基金－富春定

增210号资产管理计划

5,421,363 0.0383% 5,421,363 0

29

财通基金－民生银行

－曙光17号资产管理

计划

5,421,363 0.0383% 5,421,363 0

30

财通基金－民生银行

－富春龙城云联2号资

产管理计划

5,421,363 0.0383% 5,421,363 0

31

财通基金－光大银行

－富春定增186号资产

管理计划

5,421,363 0.0383% 5,421,363 0

32

财通基金－光大银行

－富春定增200号资产

管理计划

5,421,363 0.0383% 5,421,363 0

33

财通基金－兴业银行

－第一创业证券股份

有限公司

5,421,363 0.0383% 5,421,363 0

34
财通基金－工商银行

－富春定增60号资产
4,738,272 0.0335% 4,738,272 0

序

号
股东名称

持有限售股

数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

剩余限售

股数量

管理计划

35
华安基金－兴业银行

－顾兰
4,444,480 0.0314% 4,444,480 0

36

华安基金－兴业银行

－华安定增量化1号资

产管理计划

4,444,440 0.0314% 4,444,440 0

37

财通基金－民生银行

－曙光13号资产管理

计划

4,228,663 0.0299% 4,228,663 0

38

财通基金－工商银行

－财通基金－同安定

增保1号资产管理计划

3,252,818 0.0230% 3,252,818 0

39

财通基金－工商银行

－上海同安投资管理

有限公司

3,252,818 0.0230% 3,252,818 0

40

财通基金－光大银行

－财通基金－安信定

增3号资产管理计划

3,252,818 0.0230% 3,252,818 0

41

财通基金－工商银行

－富春定增125号资产

管理计划

3,252,818 0.0230% 3,252,818 0

42

财通基金－工商银行

－广发1号资产管理计

划

3,252,818 0.0230% 3,252,818 0

43

财通基金－工商银行

－富春定增79号资产

管理计划

3,035,964 0.0215% 3,035,964 0

44

财通基金－光大银行

－财通基金－富春定

增86号资产管理计划

2,168,545 0.0153% 2,168,545 0

45

财通基金－光大银行

－安信定增5号资产管

理计划

1,626,409 0.0115% 1,626,409 0

46
财通基金－平安银行

－张永珍
1,409,555 0.0100% 1,409,555 0

47

财通基金－工商银行

－中信信诚资产管理

有限公司

1,387,869 0.0098% 1,387,869 0

48

财通基金－兴业银行

－浙江厚道资产管理

有限公司

1,084,273 0.0077% 1,084,273 0

49

财通基金－兴业银行

－富春华安1号资产管

理计划

1,084,273 0.0077% 1,084,273 0

50

财通基金－光大银行

－财通基金－开元定

增1号资产管理计划

1,084,273 0.0077% 1,084,273 0

序

号
股东名称

持有限售股

数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

剩余限售

股数量

51

财通基金－工商银行

－富春定增105号资产

管理计划

1,084,273 0.0077% 1,084,273 0

52
财通基金－平安银行

－汪闻然
1,084,273 0.0077% 1,084,273 0

53

财通基金－光大银行

－富春定增203号资产

管理计划

1,084,273 0.0077% 1,084,273 0

合计
1,333,333,33

3
9.4277%

1,333,333,33

3
0

注：因发行时同一公募基金旗下的多个资管计划证券账户会共同以一家发行对象

参与认购，故实际登记股东时股东数量多于发行对象的数量。

六、 股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条

件的流通

股份

国有法人持有股份 10,259,327,662 0 10,259,327,662

其他境内法人持有

股份
1,333,333,333 -1,333,333,333 0

有限售条件的流通

股份合计
11,592,660,995 -1,333,333,333 10,259,327,662

无限售条

件的流通

股份

A股 450,000,000 +1,333,333,333 1,783,333,333

H股 2,100,000,000 0 2,100,000,000

无限售条件的流通

股份合计
2,550,000,000 +1,333,333,333 3,883,333,333

股份总额 - 14,142,660,995 0 14,142,660,995

七、 上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司出具的《国泰君安证券

股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公

司部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2016年2月26日