股票代码：000778    股票简称：新兴铸管    公告编号：2016-08

新兴铸管股份有限公司

关于控股股东出具不减持公司股份确认和承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新兴铸管”）

于 2016年 2月 29日收到公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴

际华”）出具的《确认和承诺函》，就所持本公司股份减持情况作出如下确认及

承诺：

1、截至本函出具日，新兴际华直接持有本公司 1,653,152,877 股，占本公

司股本的 45.38%。

2、新兴际华确认，自本公司审议通过本次非公开发行股票方案的第七届董

事会第十次会议决议公告日（即 2015 年 11 月 27 日）前六个月至本函出具日，

新兴际华及其所控制的企业不存在减持本公司股份的情况。

3、自本函出具之日起至本公司本次非公开发行股票完成后六个月内（以下

简称“承诺期间”），新兴际华没有在承诺期间减持本公司股份的计划，新兴际

华承诺不进行减持行动。

4、新兴际华承诺：将强化对所控制企业的管理措施，避免新兴际华控制的

企业在承诺期间减持新兴铸管股份。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会

2016年 3月 1日