关于持股 5%以上股东减持股份的公告

1

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-016

浙江华友钴业股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的公告

一、本次权益变动基本情况

2016 年 3月 4日，公司收到持股 5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以

下简称“中比基金”）发给公司的《关于中国-比利时直接股权投资基金减持浙江华

友钴业股份有限公司股票的情况说明》，中比基金所持公司股票托管单位上海海通

证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）在系统升级测试过程中误操作，

卖出了中比基金所持公司29400股，占公司总股本的0.0055%，平均成交价格为17.47

元/股。本次减持前，中比基金持有公司 34,400,000股，占公司股份总数的 6.4276%；

本次减持后，中比基金持有公司 34,370,600股，占公司股份总数的 6.4221%。本次

测试期间的卖出交易违反了证监会最新发布的关于大股东减持需预先披露减持计划

的规定以及中比基金的承诺。中比基金股票托管方海通资管承诺，今后会严格管理，

审慎操作，避免上述情况的再次发生。

二、股东关于本次减持的情况说明

股东中比基金发给公司的《情况说明》具体内容如下：

1. 背景介绍

中比基金是经国务院批准成立、中比两国政府及商业机构共同注资的产业投资

基金。中比基金秉承“安全、稳健”的投资理念，以股权形式投资于中国境内具有高

科技内涵、处于成长期的中小企业，中比基金根据基金契约规定只能在二级市场进

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
行证券单向减持操作。

2008 年 12月 19日，中比基金与海通资管签订定向资产管理合同，委托海通资

管进行证券减持工作。截止 2015年底，海通资管共减持中比基金持有的十数家上市

公司股票，严格遵守相关法律法规，在交易操作及信息披露方面没有瑕疵。

2. 情况说明

中比基金系华友钴业持股5%以上的大股东。公司总股本为535,190,000股，其

中中比基金持有34,400,000股，占公司股份总数的6.43%。

2016 年 2月 18日，中比基金将持有的 34,400,000 股华友钴业股票划转至海通

资管定向专用证券账户。海通资管交易系统正处于进行升级改造阶段，为测试股份

是否顺利进账及交易是否畅通，工作人员于当日进行卖出操作，卖出华友钴业 29400

股，（占中比基金持有公司股数的 0.085%），平均成交价格为 17.47 元/股，成交

金额为 513,486元。

2016 年 2 月 29 日，海通资管在制定华友钴业股票减持计划时发现此前测试期

间的卖出交易有违证监会的最新规定以及中比基金的承诺，具体如下：

1、违反 2016年 1 月 7日证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的

若干规定》，其中第八条规定的：上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交

易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划。

2、违反中比基金作为公司首次公开发行股票前持股 5%以上的股东承诺：“本

公司持有的发行人股份的锁定期限届满后 24个月内，本公司减持发行人股份时，应

提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以

公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本公司方可以减持发行人股份。”

发现该问题后，海通资管及时积极与上市公司、中比基金沟通，寻求解决方案。

海通资管承诺今后会严格管理，审慎操作，在证券交易系统交易过程中谨慎确认，

勤勉尽责，避免上述情况的再次发生。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

                                            2016年 3月 4日