证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2016－012

惠州中京电子科技股份有限公司

关于股东减持计划的进展公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 28 日

发布了《关于股东减持计划的公告》，根据公告，公司第二大股东香港中扬电子

有限公司（以下简称“香港中扬”）计划于 2014 年 8 月 21 日至 2016 年 2 月 21

日（18 个月）期间将所持有的中京电子的股票自 23.71%减持至 5%以下。详情请

见公司信息披露法定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于 2016 年 3 月 7 日收到香港中扬电子有限公司发来的《关于减持计划

进展的告知函》，根据该函件，现将相关减持事项的进展公告如下：

由于受市场剧烈波动及监管部门对大股东减持限制等多方面因素影响，股东

香港中扬未按原计划实施相关减持。截至公告日，香港中扬持有公司股份数为

71,492,613 股，占公司总股本的 20.40%，为公司第二大股东。

目前，香港中扬暂无后续的具体减持计划。如有减持将按照相关法律法规执

行。

公司将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律法规及公司的规章制度，对减持比例达到信息披露要求

的股东减持将及时履行信息披露义务。

特此公告

惠州中京电子科技股份有限公司

2016 年 3 月 7 日