证券代码：600743         证券简称：华远地产      编号：临2016-011

华远地产股份有限公司

关于股东终止减持股份计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”）股东北京首创阳光房地产有

限责任公司（以下简称“首创阳光”）前期披露减持本公司股份计划公告，首创

阳光为了补充流动资金，计划自减持计划公告之日（2016年 1月 29 日）起十五

个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过 3,600 万股本

公司股份，且连续三个月内的减持股份总额不超过本公司总股本的 1%，减持价

格不低于 6元/股 (详见本公司于 2016年 1 月 29日披露的《关于持股 5%以上股

东减持股份计划公告》。自该公告发布之日起至目前为止，首创阳光尚未实施任

何减持行为。

本公司近日收到首创阳光书面通知，首创阳光现拟采用其他方式补充流动资

金，决定提前终止上述减持计划，并承诺自本公告披露之日起12个月内不减持本

公司股份。

截止 2016年 3 月 7日，首创阳光持有本公司 12,044万股，占本公司总股本

的 6.63%。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董  事  会

二○一六年三月八日