证券代码：000060           证券简称：中金岭南     公告编号：2016-26

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016年3月18日。

2、本次解除限售股份数量为149,687,058股，占公司股本总额的

6.7651%；实际可上市流动股份数量为149,687,058股，占公司股本

总额的6.7651%。

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员《关于核准深圳市中金岭南有色金属股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]171号）文核

准，公司向财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、浦银安

盛基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、江苏国泰华鼎投资有

限公司、博时基金管理有限公司、中信证券股份有限公司7家机构非

公开发行股份149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993元。相关

股份发行情况如下：

序号

发行对象委

托管理机构

名称

发行对象
发行股份

数量（股）
限售期

1
财通基金管

理有限公司

财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸

信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划
8,235,294 12 个月

财通基金－工商银行－富春定增 66 号资产管理计划 823,530 12 个月

财通基金－工商银行－富春定增 60 号资产管理计划 2,352,941 12 个月

财通基金－工商银行－富春定增 92 号资产管理计划 470,588 12 个月

财通基金－工商银行－富春定增 125 号资产管理计划 1,764,706 12 个月

财通基金－工商银行－富春定增 105 号资产管理计划 941,177 12 个月

财通基金－工商银行－广发 1 号资产管理计划 1,764,706 12 个月

财通基金－工商银行－增益 1 号资产管理计划 235,294 12 个月

财通基金－工商银行－财通定增 1 号资产管理计划 235,294 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－汇聚信定增 1 号资产

管理计划
352,941 12 个月

财通基金－光大银行－富春源通定增 2 号资产管理计划 588,235 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－富春分级型定增宝 1

号资产管理计划
823,529 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－汇腾定增 2 号资产管

理计划
1,176,471 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－叁津定增 1 号资产管

理计划
352,941 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－浙雅 5 号资产管理计

划
1,682,353 12 个月

财通基金－光大银行－富春定增 156 号资产管理计划 1,764,706 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－顺金财富定向增发

10 号资产管理计划
352,941 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－顺金财富定向增发 9

号资产管理计划
352,941 12 个月

财通基金－光大银行－财通基金－浙雅亿润 1 号资产管

理计划
8,588,235 12 个月

财通基金－兴业银行－上海新方程股权投资管理有限

公司
2,823,529 12 个月

2
博时基金管

理有限公司
全国社保基金五零一组合 15,336,000 12 个月

3
金鹰基金管

理有限公司

金鹰基金－交通银行－富信富时穗通 3 号资产管理计划 17,647,059 12 个月

金鹰基金－民生银行－金鹰野风定增精选 2 号资产管理

计划
2,588,235 12 个月

4

浦银安盛基

金管理有限

公司

浦银安盛基金－交通银行－浦银安盛－交通银行－蓝

巨 1 号资产管理计划
30,000,000 12 个月

5
申万宏源证

券有限公司

宏源证券－光大银行－宏源证券鑫丰 4 号集合资产管理

计划
15,294,117 12 个月

6
中信证券股

份有限公司

全国社保基金四一八组合 7,063,316 12 个月

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 8,475,979 12 个月

7 - 江苏国泰华鼎投资有限公司 17,600,000 12 个月

合计 149,687,058

上述 149,687,058 股新增股份已于 2015 年 3 月 18 日在深圳证

券交易所上市，公司总股本变更为 2,212,627,938 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

限售股份持有股东名称 承诺内容 履行情况

财通基金管理有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

申万宏源证券有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

浦银安盛基金管理有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

金鹰基金管理有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

江苏国泰华鼎投资有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

博时基金管理有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

中信证券股份有限公司
本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上

市首日起十二个月内不进行转让。
已履行承诺

截至本公告出具之日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的

情形。

本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金

占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 3 月 18 日。

2、本次解除限售股份数量为 149,687,058 股，占公司股本总额

的 6.7651%；实际可上市流动股份数量为 149,687,058 股，占公司

股本总额的 6.7651%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序

号

股东委托

管理机构

名称

股东名称
持有限售股

份数量（股）

本次解除限

售股份数量

（股）

占无限售条

件股份比例

（%）

占总股

份比例

（%）

1

财通基金

管理有限

公司

财通基金－工商银行－中国

对外经济贸易信托－外贸信

托·恒盛定向增发投资集合资

金信托计划

8,235,294 8,235,294 0.3994% 0.3722%

财通基金－工商银行－富春

定增 66 号资产管理计划
823,530 823,530 0.0399% 0.0372%

财通基金－工商银行－富春

定增 60 号资产管理计划
2,352,941 2,352,941 0.1141% 0.1063%

财通基金－工商银行－富春

定增 92 号资产管理计划
470,588 470,588 0.0228% 0.0213%

财通基金－工商银行－富春

定增 125 号资产管理计划
1,764,706 1,764,706 0.0856% 0.0798%

财通基金－工商银行－富春

定增 105 号资产管理计划
941,177 941,177 0.0456% 0.0425%

财通基金－工商银行－广发

1 号资产管理计划
1,764,706 1,764,706 0.0856% 0.0798%

财通基金－工商银行－增益

1 号资产管理计划
235,294 235,294 0.0114% 0.0106%

财通基金－工商银行－财通

定增 1 号资产管理计划
235,294 235,294 0.0114% 0.0106%

财通基金－光大银行－财通

基金－汇聚信定增 1 号资产

管理计划

352,941 352,941 0.0171% 0.0160%

财通基金－光大银行－富春

源通定增 2 号资产管理计划
588,235 588,235 0.0285% 0.0266%

财通基金－光大银行－财通

基金－富春分级型定增宝 1

号资产管理计划

823,529 823,529 0.0399% 0.0372%

财通基金－光大银行－财通

基金－汇腾定增 2 号资产管

理计划

1,176,471 1,176,471 0.0571% 0.0532%

财通基金－光大银行－财通

基金－叁津定增 1 号资产管

理计划

352,941 352,941 0.0171% 0.0160%

财通基金－光大银行－财通

基金－浙雅 5 号资产管理计

划

1,682,353 1,682,353 0.0816% 0.0760%

财通基金－光大银行－富春

定增 156 号资产管理计划
1,764,706 1,764,706 0.0856% 0.0798%

财通基金－光大银行－财通

基金－顺金财富定向增发 10
352,941 352,941 0.0171% 0.0160%

号资产管理计划

财通基金－光大银行－财通

基金－顺金财富定向增发 9

号资产管理计划

352,941 352,941 0.0171% 0.0160%

财通基金－光大银行－财通

基金－浙雅亿润 1 号资产管

理计划

8,588,235 8,588,235 0.4165% 0.3881%

财通基金－兴业银行－上海

新方程股权投资管理有限公

司

2,823,529 2,823,529 0.1369% 0.1276%

2

博时基金

管理有限

公司

全国社保基金五零一组合 15,336,000 15,336,000 0.7438% 0.6931%

3

金鹰基金

管理有限

公司

金鹰基金－交通银行－富信

富时穗通 3 号资产管理计划
17,647,059 17,647,059 0.8559% 0.7976%

金鹰基金－民生银行－金鹰

野风定增精选 2 号资产管理

计划

2,588,235 2,588,235 0.1255% 0.1170%

4

浦银安盛

基金管理

有限公司

浦银安盛基金－交通银行－

浦银安盛－交通银行－蓝巨

1 号资产管理计划

30,000,000 30,000,000 1.4550% 1.3559%

5

申万宏源

证券有限

公司

宏源证券－光大银行－宏源

证券鑫丰 4 号集合资产管理

计划

15,294,117 15,294,117 0.7418% 0.6912%

6

中信证券

股份有限

公司

全国社保基金四一八组合 7,063,316 7,063,316 0.3426% 0.3192%

华夏人寿保险股份有限公司

－自有资金
8,475,979 8,475,979 0.4111% 0.3831%

7 - 江苏国泰华鼎投资有限公司 17,600,000 17,600,000 0.8536% 0.7954%

合计 149,687,058 149,687,058 7.2600% 6.7651%

  四、股份变动情况表

  本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减

（+，-）

本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、有限售条件股份 150,827,517 6.82% -149,687,058 1,140,459 0.05%

二、无限售条件股份 2,061,800,421 93.18% +149,687,058 2,211,487,479 99.95%

三、股份总数 2,212,627,938 100% - 2,212,627,938 100%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中金岭南本次解除限售股份持有股东严

格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的

情形，公司也未发生对其进行违规担保的情形；中金岭南本次限售股

份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截

至保荐机构核查意见出具之日，中金岭南对本次限售股份流通上市的

信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中金岭南本次限售股份上市

流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、股份结构表和限售股份明细表

3、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股

份有限公司限售股份上市流通的核查意见

  此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016 年 3 月 17 日