证券代码：601689         证券简称：拓普集团         公告编号：2016-009

宁波拓普集团股份有限公司

股东减持股份计划的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据股东宁波金仑股权投

资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金仑”）发来的《股份减持计划告知函》，

于 2016 年 3 月 18 日披露了《拓普集团股东减持股份计划公告》（公告编号：

2016-008），现对原文有关减持期间的描述补充如下：

原文：公司股东宁波金仑六个月内计划减持不超过 32,450,000 股，即不超过

公司总股本的 5%。其中三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，

不超过公司股份总数的百分之一。

现补充为：公司股东宁波金仑六个月内计划减持不超过 32,450,000 股，即不

超过公司总股本的 5%。其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份

的总数，不超过公司股份总数的百分之一。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年 3月 17日