证券简称：新赛股份      股票代码：600540     公告编号： 2016-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于华富基金管理有限公司通过上海证券交易所大宗交易

系统方式减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）收到

股东通知，2016 年 3 月 18 日，新赛股份股东华富基金管理有限公司通过上海证

券交易所大宗交易系统方式，减持新赛股份无限售流通 A 股总计 5,086,800 股，

减持股份数占公司总股本的 1.08%。

1、信息披露义务人基本情况

名称：华富基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

注册资本：20,000 万元

法定代表人：章宏韬

营业执照注册号码：91310000761608424C

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（上

述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

主要股东：华安证券股份有限公司（持股占比 49%），安徽省信用担保集团有

限公司（持股占比 27%），合肥兴泰控股集团有限公司（持股占比 24%）

2、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人共持有新赛股份 28,632,873 股，占新赛股

份非公开发行后总股本的 6.08%。

3、信息披露义务人在新赛股份中拥有权益的股份减持的时间及方式

减持方式：通过上海证券交易所大宗交易系统

减持时间：2016 年 3 月 18 日减持 5,086,800 股，未来六个月内将减持完所

持有的新赛股份的剩余股份。

二、本次股东减持前后持股情况

股东名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

持有股份

（股）

占总股本

比 例%

持有股份

（股）

占总股本

比 例%

无限售条件 28,632,873 6.08 23,546,073 4.999

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动系股东行为，公司基本面未发生变化。

3、本次股东权益变动事项的信息披露义务人已披露《简式权益变动报告书》 。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变

动报告书》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                             2016 年 3 月 19 日