证券代码：002359         证券简称：齐星铁塔       公告编号：2016-023

山东齐星铁塔科技股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 12,800,000 股，占公司股份总

数的 3.07%，本次非公开发行限售股份可上市流通日为 2016 年 3 月 28 日（星期

一）。

一、 本次非公开发行股票和股本的变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

2、非公开发行限售股核准情况：

2013年1月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]38号”文批

准《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非

公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司以非公开发行方式向5名特

定投资者发行人民币普通股44,900,000.00股，并于2013年3月28日在深圳证券交

易所中小企业板上市。具体情况如下：

序号 发行对象
认购数量

（股）

限售期

（月）
限售期截止日

1 齐星集团有限公司 6,400,000 36 2016年3月28日

2
天津硅谷天堂恒盛股权投资基金

合伙企业（有限合伙）
15,000,000 12 2014年3月28日

3 青岛渤海和合创业投资有限公司 15,000,000 12 2014年3月28日

4 西安金河投资管理有限公司 2,500,000 12 2014年3月28日

5 邢云庆 6,000,000 12 2014年3月28日

合   计 44,900,000 —— ——

注：天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资

有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆认购股份已于2014年3月28日解除限售。（具

体参见公司于2014年3月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网发布的《非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告》）

3、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

公司于 2013 年 9 月 17 日实施了 2013 年半年度利润分派方案，以公司总股

本 208,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元人民币（含税），同

时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本增至 416,800,000

股。公司总股本由 208,400,000 股增加至 416,800,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、在公司《上市公告书》中的承诺

公司股东齐星集团有限公司承诺：认购的股份自新增股份上市之日起 36个

月后经公司申请可以上市流通。在锁定期内，因本次发行股份而产生的任何股份

（包括但不限于派送红股、资本公积转增股本等方式增加的股份）也不得转让。

2、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的

各项承诺。

3、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占

用上市公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016年 3月 28 日。

2、本次解除限售的股份数量为 12,800,000股，占公司总股本的 3.07%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1人。

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

                                                        单位：股

序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售股份数量

1 齐星集团有限公司 12,800,000 12,800,000

合计 12,800,000 12,800,000

注：限售股份持有人齐星集团有限公司所持有公司符合本次上市流通条件的全部限售

股份存在质押情况，该股份待解除质押后方可上市流通。

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

                                                       单位：股

股份类型 本次变动前

本次变动

本次变动后

增加 减少

1、有限售条件的流通股 46,267,481  12，800，000 33,467,481

2、无限售条件的流通股 370,532,519 12，800，000  383,332,519

合计 416,800,000 12，800，000 12，800，000 416,800,000

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日