股票代码：002085           股票简称：万丰奥威          公告编号：2016-009

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于控股股东及实际控制人减持公司股份的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日指定信息披露网

站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上披露的公司2016-009号公告《关于控股股东

及实际控制人减持公司股份的提示性公告》中减持计划有误，现更正如下：

原    文：

二、减持计划

1、减持股东：控股股东万丰集团及实际控制人陈爱莲、吴良定。

2、减持目的：补充流动资金及战略投资需要、个人投资需要。

3、减持比例：合适时间合计减持比例可能达到或超过公司总股本的5%。

4、减持方式：协议转让、大宗交易或深圳证券交易所证券交易系统等符合规定的方式。

5、减持期间：2016年4月17日之后。

更 正 后：

二、减持计划

1.公司控股股东万丰集团通过资管理计产划增持的股份时间到期，万丰集团计划于2016

年4月17日后通过大宗交易方式减持其在2015年度通过资产管理计划在二级市场增持的公司

股份，减持比例不超过公司总股本的2%。

2.万丰集团及公司实际控制人承诺其直接持有公司的股份在未来六个月内不减持。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董  事  会

2016年 3月 25日