证券代码：002031           证券简称：巨轮智能          公告编号：2016—028

债券代码：112330           债券简称：16 巨轮 01

巨轮智能装备股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生

承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月26日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关

于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-027），公司控股股东、实

际控制人、董事长吴潮忠先生基于对公司未来发展的良好预期和信心，根据《公司

章程》“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%”的

规定；以及公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保

证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2015年度的经营盈利和资本公积金

余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展

的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，

提出2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本733,131,890股为基

数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；进行资本公积金转增股本，

每10股转增16股；进行未分配利润送红股，每10股送红股4股。

  基于对公司所从事的智能装备、机器人和工业4.0产业，及对公司未来持续稳定

发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司控股股东、实际控制人、董

事长吴潮忠先生做出承诺：自《关于2015年度利润分配预案的预披露公告

（2016-027）》公告之日起未来十二个月内不减持公司股份。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

                                             二 0 一六年三月二十六日