股票代码:002608        股票简称:*ST 舜船       公告编号：2016-072

债券代码:112108        债券简称:12 舜天债

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

关于第一次债权人会议召开情况的公告

本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、公司股票的相关风险

（一）公司股票可能被暂停上市的风险

1．公司 2014 年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如

果 2015 年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，

则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，公司股票

将面临暂停上市的风险。

2．公司 2015年 8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021 号），通知书的主要内容

为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的

有关规定，我会决定对你公司进行调查。

截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，根据中国证监会《关

于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易

所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违

法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。

（二）公司股票可能被终止上市的风险

2015 年 12 月 23 日，公司收到中国银行股份有限公司南通崇川支行（以

下简称“中行崇川支行”）的《通知书》，中行崇川支行以公司不能清偿到

期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出对公司进行重整的

申请。2016 年 2 月 16 日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，法院受理

了中行崇川支行对公司的重整申请。当公司出现以下情形之一的，公司股

票将存在终止上市的风险：

1．根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公

司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据《深圳

证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 14.4.1 条第二十三款的规定，

公司股票将面临被终止上市的风险。

2．公司股票因连续两年被出具无法表示意见或否定意见被暂停上市

后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：

① 未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；

② 暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益

后的净利润为负值；

③ 暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；

④ 暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；

⑤ 暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、

无法表示意见或否定意见的审计报告；

⑥ 在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个

交易日内提出恢复上市申请。

3．如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的，在中

国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有

罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有

权终止公司股票上市交易。

二、“12 舜天债”的相关风险

由于中行崇川支行向法院提出的对公司进行重整的申请已被法院受

理，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，“12 舜天债”已在受

理日停止计息并提前到期。

公司于 2016 年 3 月 14 日召开的 2016 年第一次“12 舜天债”债

券持有人会议，审议通过了《由担保人国信集团代为偿付 12 舜天债本金和

利息的偿付方案》。其后，江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国

信集团”）履行了其代为偿付“12 舜天债”本金和利息的义务，并于 2016

年 3 月 17 日完成了“12 舜天债”本金和利息的兑付工作。担保人国信集团

代偿“12 舜天债”本息后，国信集团享有“12 舜天债”项下的全部法律

权利和义务，包括但不限于向舜天船舶的追偿代付“12 舜天债”本息的权

利。

    根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的相关规定，

“12 舜天债”已于 2016 年 3 月 18 日被终止上市。

三、2015 年度经营业绩预计亏损

公司预计 2015 年度经营业绩将出巨额亏损。根据 2016 年 2 月 27 日披

露的《管理人关于公司 2015 年度业绩快报》（公告编号：2016-045），公司

2015 年 度 主 要 财 务 数 据 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

-5,340,153,606.72 元。该数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审

计，与公司年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据尚需以公

司 2015 年度报告为准。

一、第一次债权人会议召开情况

江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）已于 2016 年 2

月 5 日依法裁定受理债权人中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简

称“中行崇川支行”）申请债务人江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜

天船舶”或“公司”）重整一案，并指定北京市金杜律师事务所担任管理人。

公司重整期间将采取管理人管理财产和营业事务模式，公司信息披露责任

人为管理人。具体内容可见公司于 2016 年 2 月 18 日刊登在《上海证券报》

和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于法院裁定受理公司重整的

公告》（公告编号：2016-040）。

舜天船舶第一次债权人会议于 2016 年 3 月 25 日上午九时三十分在南

京市雨花台区雨花西路 97 号戴斯国际酒店三楼福州厅召开，会议由南京中

院主持，本案合议庭成员和依法申报债权的债权人参加会议，管理人组成

人员、公司负责人、工会代表、职工代表以及资产评估机构代表列席会议。

现将本次债权人会议召开情况公告如下：

（一）本次债权人会议议程：

首先由南京中院合议庭宣布会场纪律、介绍本案立案和审理情况。

第一项：债权人核查债权；

第二项：指定债权人会议主席；

第三项：表决《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于债权人委员会

成员、债权人委员会议事规则及债权人会议委托债权人委员会权限的议

案》；

第四项：管理人做关于破产管理阶段性工作情况报告；

http://www.cninfo.com.cn/

第五项：表决《江苏舜天船舶股份有限公司财产管理及变价方案》。

（二）通报舜天船舶重整框架方案

舜天船舶进入重整程序后，管理人对公司的资产、负债情况进行了调

查。在前述工作基础上，管理人向债权人会议就舜天船舶重整框架方案的

主要内容通报如下：

1、以评估机构出具的资产评估结果为依据，舜天船舶现有资产由管理

人进行整体公开拍卖或变卖，变现所得将全部用于按照《破产法》规定的

清偿顺序向债权人进行清偿。

2、拟将公司现有约 5.2 亿资本公积全部转增股本，并向债权人分配清

偿债务。

3、重整期间，舜天船舶同时启动重大资产重组，争取通过重组恢复上

市公司的经营能力和盈利能力，使其重回可持续发展的轨道。

（三）本次债权人会议表决情况：

1、本次债权人会议对《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于债权人

委员会成员、议事规则及债权人会议委托权限的议案》进行表决，表决结

果如下：现场参会有表决权的债权人为 118 户，代表无财产担保债权

7,551,149,835.66 元，其中同意议案的无财产担保债权人共 115 户，占到会

享有表决权的债权人户数的 97.46%；其所代表的无财产担保债权额为

6,995,046,015.09 元，占无财产担保债权总额的 91.76％。根据表决结果，同

意议案的债权人户数超出出席会议的债权人总数的半数，且同意的债权人

所代表的债权额总数占无财产担保债权总额的二分之一以上。本次债权人

会议表决通过《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于债权人委员会成员、

债权人委员会议事规则及债权人会议委托债权人委员会权限的议案》，成立

由中国银行股份有限公司江苏省分行、江苏银行股份有限公司、南京银行

股份有限公司南京分行、中航国际租赁有限公司、扬州市邗江海洋蓬布厂、

上海星星橡胶制品有限公司及职工代表张谦训组成的债权人委员会。

2、本次债权人会议对《江苏舜天船舶股份有限公司财产管理及变价方

案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”）进行分组表决，《财产管理及变

价方案》主要内容为将舜天船舶现有资产以评估报告确认的评估价值为依

据，由管理人进行公开拍卖或变卖，处置资产所得的变现价款将全部存入

管理人专用银行账户，待舜天船舶重整计划获得南京中院裁定批准后依法

分配。《财产管理及变价方案》的表决结果如下：

现场参会有表决权的债权人为 123 户，其中有财产担保的债权人为 8

户，其代表的债权额为 980,661,934.15 元，占有担保财产债权总额的 100%；

其中无财产担保债权人为 119 户，其代表的债权额 7,552,387,544.80 元，占

无担保财产债权总额的 99.07%，其中税款债权人 1 户，其代表的债权额为

83,518,182.47 元，占税款债权总额的 100%。经统计，（1）有财产担保债权

组：同意决议的有表决权的债权人共 7 户，占到会享有表决权债权人户数

的 87.50%；其所代表的债权额为 909,755,844.49 元，占有财产担保债权总

额的 92.77％；（2）普通债权组：同意决议的有表决权的债权人共 105 户，

占到会享有表决权债权人户数的 88.98% ；其所代表的债权额为

6,551,809,167.74 元，占无财产担保债权总额的 86.90％；（3）税款债权组：

同意决议的有表决权的债权人共 1 户，占到会享有表决权债权人户数的

100.00%；其所代表的债权额为 83,518,182.47 元，占无财产担保债权总额的

100.00％。

根据分组表决的结果，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，

且其所代表的债权额总数占该组债权额的三分之二以上。本次债权人会议

表决通过《财产管理及变价方案》。

二、风险提示

（一）公司股票可能被暂停上市的风险

1、公司 2014 年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如

果 2015 年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，

则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，公司股票

将面临暂停上市的风险。

2、公司 2015 年 8 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021 号），通知书的主要内容

为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的

有关规定，我会决定对你公司进行调查。

截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，根据中国证监会《关

于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易

所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违

法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。

（二）公司股票可能被终止上市的风险

2015 年 12 月 23 日，公司收到中行崇川支行的《通知书》，中行崇川

支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院

提出对公司进行重整的申请。2016 年 2 月 16 日，公司收到法院送达的《民

事裁定书》，法院受理了中行崇川支行对公司的重整申请。当公司出现以下

情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：

1、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公

司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据《深圳

证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 14.4.1 条第二十三款的规定，

公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司股票因连续两年被出具无法表示意见或否定意见被暂停上市

后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：

① 未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；

② 暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益

后的净利润为负值；

③ 暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；

④ 暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；

⑤ 暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、

无法表示意见或否定意见的审计报告；

⑥ 在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个

交易日内提出恢复上市申请。

    3、公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的，在中国证监会作出

行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在

前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有权终止公司股

票上市交易。

（三）“12 舜天债”的相关风险

由于中行崇川支行向法院提出的对公司进行重整的申请已被法院受

理，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，“12 舜天债”已在受

理日停止计息并提前到期。

公司于 2016 年 3 月 14 日召开的 2016 年第一次“12 舜天债”债券持有

人会议，审议通过了《由担保人国信集团代为偿付 12 舜天债本金和利息

的偿付方案》。其后，江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信

资产”）履行了其代为偿付“12 舜天债”本金和利息的义务，并于 2016 年 3

月 17 日完成了“12 舜天债”本金和利息的兑付工作。担保人国信集团代偿

12 舜天债本息后，国信集团享有 12 舜天债项下的全部法律权利和义务，

包括但不限于向舜天船舶的追偿代付 12 舜天债本息的权利。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的相关规定，

“12 舜天债”已于 2016 年 3 月 18 日被终止上市。

（四）2015 年度经营业绩预计亏损

公司预计 2015 年度经营业绩将出巨额亏损。根据 2016 年 2 月 27 日披

露的《管理人关于公司 2015 年度业绩快报》（公告编号：2016-045），公司

2015 年 度 主 要 财 务 数 据 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

-5,340,153,606.72 元。该数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，

与公司年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据尚需以公司

2015 年度报告为准。

重整期间，管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014

修订）》等有关规定，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事

项的进展，同时也请广大投资者注意风险。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二○一六年三月二十九日