中国国际金融股份有限公司 关于北京暴风科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为北京暴风科技股份有限公司(以下简称"暴风科技"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,对暴风科技部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查,核查情况和保荐意见如下:

一、公司首次公开发行股票情况和目前股本情况

2015年1月,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准北京暴风科技科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]326号),公司首次公开发行A股股票3,000万股。公司A股股票于2015年3月24日起在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行上市完成后,公司的股份总数和股权结构变为:

股份类别	A 股发行后
放衍矢 剂	持股数量(万股)	持股比例
有限售条件 A 股股份	9,000	75.0%
无限售条件 A 股股份	3,000	25.0%
总计	12,000	100.0%

2015年9月8日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》,同意以2015年6月30日公司总股本120,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,共计转增144,000,000股,转增后公司总股本增加至264,000,000股。

2015年9月30日,公司完成了限制性股票首次授予登记,首期授予的限制性股票数量为9,857,085股,公司总股本由264,000,000股增加至273,857,085股。

2015 年 11 月 18 日,公司完成了预留限制性股票授予登记,授予的预留限制性股票数量为 1,095,598 股,公司总股本由 273,857,085 股增加至 274,952,683 股。

2016年2月3日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成部分限制性股票回购注销,公司总股本由 274,952,683 股减少至 274,827,587 股。

亚,	[. 🖂 -	54 八二	AA DR //\	\mathcal{L}		告构变为:
在\/ I	$\Gamma \sqcap F$	ロンション	H/1 H/7 1/7		HケートV 2:

m. // 米· Bil	股本转增及股权激励后
股份类别	持股数量 (股)	持股比例
有限售条件 A 股股份	208,827,587	75.98%
无限售条件 A 股股份	66,000,000	24.02%
总计	274,827,587	100.0%

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- (一) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺
- 1、公司股东北京和谐成长投资中心(有限合伙);青岛金石暴风投资咨询有限公司承诺:
- (1)在公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- (2) 自前述第 1 项锁定期满后,如因本企业原因需减持股份的,将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。自前述第 1 项锁定期满 24 个月内,如需减持股份的,将分步减持公司股票上市之日直接或间接持有的全部公司股份,并努力使每次减持价格不低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产值或公司股票首次公开发行的发行价,以二者中较低者为准。如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。所持股票在前述第 1 项锁定

期满后两年内减持的,将按相关法律法规等规范性文件对持股 5%以上股东减持时提前披露相关信息之规定提前向公司提交减持数量及上述法律法规等规范性文件所要求的其他披露信息的说明,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。

- (3) 如本企业违反前述承诺事项,将依法承担相应法律责任,且所得收益归公司所有,并将在获得收益的10日内将前述收益支付给公司指定账户。
- (4)如未来相关监管规则发生变化,本承诺载明事项将相应修订,修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。
- 2、公司股东杭州沧浪股权投资合伙企业(有限合伙);华控成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);华为投资控股有限公司;江阴海澜创业投资有限公司;北京市丽泰恒丰投资中心(有限合伙);苏州国润创业投资发展有限公司;天津伍通股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市信诺南海投资企业(有限合伙);蔡少红;蔡文胜;曹浩强;方唯;江伟强;林章利;刘畅宇;唐献;杨立东;郑育龙承诺:
- (1) 自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次 公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- (2) 如违反前述承诺事项,将由公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向公司其他股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定情况下自公告日起 10 个工作日内启动购回程序,购回数量不低于本人/公司/企业违反承诺事项卖出的股票数量;如因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归公司所有,并将在获得收益的 10 日内将前述收益支付给公司指定账户;且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期至前述股份锁定期满后 6 个月;如因未履行前述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者赔偿损失。
- (3)如未来相关监管规则发生变化,本承诺载明事项将相应修订,修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。
- 3、公司股东韦婵媛、王刚承诺:
 - (1) 除在公司首次公开发行股票时一并转让的公司股票外(如适用), 在公司

股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

- (2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
- (3)上述股份锁定承诺期限届满后,在任职期间,每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。
- (4) 所持公司股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行的发行价,如遇除权除息事项,前述发行价应作相应调整。
 - (5) 本人不因职务变更、离职等原因,放弃履行上述承诺。
- (6) 如本人违反前述承诺事项,将由公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定情况下自公告日起 10 个工作日内启动购回程序,购回数量不低于本人违反承诺事项卖出的股票数量;且自公告之日当月起从公司处领取半薪,直至上述股份购回实施完毕当月为止;并自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期至前述第1项、第2项(如适用)锁定期满后6个月;如因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归公司所有,并将在获得收益的10日内将前述收益支付给公司指定账户;如因未履行前述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者赔偿损失。
- (7)如未来相关监管规则发生变化,本承诺载明事项将相应修订,修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。
- (二)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。

- (三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
- (四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司 也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年3月31日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 124,683,966 股,占公司总股本的 45.37%; 实际可上市流通数量为 94,868,478 股,占公司总股本的 34.52%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 22 名, 法人股东 10 名, 自然人股东 12 名。具体情况如下表所示:

序号	股东名称	所持限售股 份总数(股)	本次解除限 售数量(股)	本次实际可上市 流通数量(股)	备注
1	北京和谐成长投资中心 (有限合伙)	21,560,022	21,560,022	21,560,022
2	青岛金石暴风投资咨询 有限公司	11,482,218	11,482,218	0	备注 1
3	天津伍通股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	9,185,814	9,185,814	9,185,814
4	华为投资控股有限公司	7,693,092	7,693,092	7,693,092
5	蔡文胜	7,385,004	7,385,004	2,435,004	备注 2
6	江伟强	7,384,806	7,384,806	7,384,806
7	华控成长(天津)股权 投资基金合伙企业(有 限合伙)	7,193,142	7,193,142	7,193,142
8	北京市丽泰恒丰投资中 心(有限合伙)	6,889,410	6,889,410	6,889,410
9	杭州沧浪股权投资合伙 企业(有限合伙)	6,493,806	6,493,806	993,806	备注 3
10	唐献	4,992,372	4,992,372	4,992,372
11	刘畅宇	4,592,808	4,592,808	4,592,808

12	蔡少红	4,592,808	4,592,808	4,592,808
13	林章利	4,592,808	4,592,808	0	备注 4
14	苏州国润创业投资发展 有限公司	4,592,808	4,592,808	4,592,808
	丰城福	3,176,910	3,176,910	794,228	夕沙 5
15		997,498	0	0	备注 5
16	郑育龙	2,296,404	2,296,404	2,296,404
17	江阴海澜创业投资有限 公司	2,296,404	2,296,404	2,296,404
18	方唯	2,253,834	2,253,834	2,253,834
19	曹浩强	1,935,846	1,935,846	1,935,846
20	杨立东	1,512,918	1,512,918	1,512,918
21	深圳市信诺南海投资企 业(有限合伙)	1,370,358	1,370,358	1,370,358
22	王刚	1,210,374	1,210,374	302,594	备注 6
	合计	125,681,464	124,683,966	94,868,478

备注 1:股东青岛金石暴风投资咨询有限公司本次解除限售的股份中的 11,482,218 股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

备注 2: 股东蔡文胜本次解除限售的股份中的 4,950,000 股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

备注 3: 股东杭州沧浪股权投资合伙企业(有限合伙)本次解除限售的股份中的 5,500,000 股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

备注 4: 股东林章利本次解除限售的股份中的 4,592,808 股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

备注 5: 股东韦婵媛为公司董事, 其持有的 3,176,910 股为首发前个人类限售股, 其在 任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%, 本次解除限售 股份为其首发前个人类限售股, 解除限售股份中的 794,227.5 股可上市流通; 其持有的 997.498 股为公司股权激励限售股,在规定的锁定期满及满足解锁条件后解锁。

备注 6: 股东王刚为公司高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%,本次解除限售的股份中的 302,594 股可上市流通。

四、保荐机构的核查意见

经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查认为: 暴风科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关法律法规和规范性文件的要求; 公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求; 公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意暴风科技本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

限售股份上	市流通的核查意见》	的签字盖章页)
保荐代	表人
-
	杜祎清		陈	雷

(以下无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于北京暴风科技股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

年 月 日