证券代码：002175       证券简称：东方网络       公告编号：2016-10

东方时代网络传媒股份有限公司

关于公司股东减持股份且比例低于 5%的公告

持股 5%以上的股东上海圣熙投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东减持情况

“东方时代网络传媒股份有限公司”（以下简称“公司”）5%以上股东“上

海圣熙投资发展有限公司”（以下简称“上海圣熙”）担任投资顾问的产品包括：

“德邦基金-光大银行-圣熙 3 号资产管理计划”、“国联安基金-光大银行-国联

安-圣熙 5号资产管理计划” 、“华融国际信托有限责任公司-华融-聖熙 6号证

券投资集合资金计划”；代理操作的产品包括：“百瑞恒益 106 资金集合信托计

划”、“百瑞恒益 107 资金集合信托计划”。以上五产品属于一致行动人关系。

上海圣熙的一致行动人合计持有公司股份 1,895.97万股，占公司总股本的

8.22%。

公司于 2016 年 3 月 30 日收到上海圣熙减持公司股份的通知：因资产管理计

划合同到期的原因，“国联安基金-光大银行-国联安-圣熙 5号资产管理计划”（持

有公司股份 510.69 万股）和“德邦基金-光大银行-圣熙 3号资产管理计划”（持

有公司股份 289.15 万股）分别于 2016 年 2 月 18 日、2016 年 3 月 30 日通过深

圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份 799.84 万股，占公司

总股本的 3.47%。减持后，“国联安基金-光大银行-国联安-圣熙 5号资产管理计

划”和“德邦基金-光大银行-圣熙 3号资产管理计划”不再持有公司股票。

本次减持后，上海圣熙一致行动人合计持有 10,961,321 股，约占公司总股

本的 4.75%，持股比例低于 5%以下。

二、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

国联安基金-

光大银行-国

联安-圣熙 5

号资产管理计

划

大宗交易 2016 年 2 月 18 日 45.30 510.69 2.215

德邦基金-光

大银行-圣熙 3

号资产管理计

划

大宗交易 2016 年 3 月 30 日 46.10 289.15 1.254

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（万

股）

占总股本

比例(%)

股数（万

股）

占总股本

比例(%)

德邦基金-光大银行

-圣熙 3 号资产管理

计划

无限售流通股 289.15 1.25 - -

国联安基金-光大银

行-国联安-圣熙 5号

资产管理计划

无限售流通股 510.69 2.21 - -

华融国际信托有限

责任公司-华融-聖

熙 6号证券投资集合

资金计划

无限售流通股 852.07 3.70 852.07 3.70

百瑞恒益106资金集

合信托计划
无限售流通股 99.81 0.43 99.81 0.43

百瑞恒益107资金集

合信托计划
无限售流通股 144.26 0.63 144.26 0.62

合计 1,895.97 8.22 1,096.13 4.75

本公告中比例数值保留二位小数，若出现与实际数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的规定，

不存在违规情形。

2、上海圣熙的一致行动人在持有公司股票期间，无承诺事项。

3、在减持前无最低减持价格承诺。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，上海

圣熙的一致行动人已不再是持有本公司 5％以上股份的股东。

5、本次权益变动的具体情况详见 2016 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网的《东

方时代网络传媒股份有限公司简式权益变动报告书》。

6、本次减持后，上海圣熙的一致行动人在未来 12 个月不排除增加或减少股

份数量的可能，将视情况履行信息披露义务。

四、备查文件

《东方时代网络传媒股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日