证券代码：300266  证券简称：兴源环境    公告编号：2016-023

兴源环境科技股份有限公司

关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为39,974,581股，占公司股本总额的9.6554%；本次实

际可上市流通数量为39,335,886股，占公司股本总额的9.5011%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2016年4月7日（星期四）。

一、 非公开发行股份及其转增概况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会证监许可[2014]211号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向沈少鸿等发行股份购买

相关资产并募集配套资金事宜。

2014 年3 月27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

了本次向自然人沈少鸿等149 名自然人发行股份21,276,562股的登记手续，新增

股份于2014年4月4日在深圳证券交易所上市。

2014年5月15日，公司2013年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向

全体股东每10股转增1股。

2015年5月15日，公司2014年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向

全体股东每10股转增15股。

二、 申请解除限售股东限售承诺及其履行承诺情况

交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人因发行股份购

买资产而获得的公司股份按下述条件分批解锁：

1、自发行完成之日起二十四个月内不转让；

2、自发行完成之日起第二十四个月起，解除锁定的股份数量为因本次发行

股份购买资产而获得的公司股份数量的33%；

3、自发行完成之日起第三十六个月起，因本次发行股份购买资产而获得的

公司股份全部解除锁定。

交易对方中除沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人之外的144

名自然人，因本次发行股份购买资产而获得的公司股份自本次发行完成之日起二

十四个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，由于公司

送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的

上述承诺。

三、 资金占用及违规担保事项

本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也

不存在公司违规为其提供担保的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2016 年4月7日（星期四）。

2、本次解除限售股份为39,974,581股，占公司股本总额的9.6554%；本次实

际可上市流通数量为39,335,886股，占公司股本总额的9.5011%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计149户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

序号 股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

股份(股)

本次实际可上市流

通数量（股）

其它

1 沈少鸿 7983690 2634617 1995922 备注 1

2 王康林 5117823 5117823 5117823

3 叶桂友 5117823 1688881 1688881

4 姚颂培 5117823 1688881 1688881

5 冯伯强 5117823 1688881 1688881

6 冉令强 4328455 1428390 1428390

7 张生良 3307022 3307022 3307022

8 王国峰 1960823 1960823 1960823

9 冯鹰 865670 865670 865670

10 陈刚 834960 834960 834960

11 王雄飞 790073 790073 790073

12 陈建清 744128 744128 744128

13 戚卫斌 704278 704278 704278

14 张浩 699122 699122 699122

15 冯再新 690333 690333 690333

16 卢德明 689160 689160 689160

17 杨廷峰 653178 653178 653178

18 沈广达 650130 650130 650130

19 肖永杰 581098 581098 581098

20 朱土根 537965 537965 537965

21 冯银川 492140 492140 492140

22 罗显文 492140 492140 492140

23 王扣根 360167 360167 360167

24 冉卢宁 331455 331455 331455

25 金红程 320555 320555 320555

26 王东新 316920 316920 316920

27 费强 296880 296880 296880

28 韩国强 282113 282113 282113

29 周方兴 254335 254335 254335

30 姚越峰 253045 253045 253045

31 陆莉莉 247418 247418 247418

32 陈亚琴 246070 246070 246070

33 姚珏 246070 246070 246070

34 何志强 218467 218467 218467

35 沈新兴 203700 203700 203700

36 王振元 195145 195145 195145

37 宋新章 193035 193035 193035

38 刘鹏 183778 183778 183778

39 郑立大 183777 183777 183777

40 倪永根 179793 179793 179793

41 纪琴 164673 164673 164673

42 王润平 160455 160455 160455

43 来渺兴 150490 150490 150490

44 郝小鲁 147678 147678 147678

45 齐增华 147677 147677 147677

46 杨新荣 147677 147677 147677

47 倪海军 141113 141113 141113

48 张志全 139122 139122 139122

49 王文南 138417 138417 138417

50 张丽娟 133027 133027 133027

51 周仲谦 130568 130568 130568

52 吴水江 125175 125175 125175

53 王卫星 125175 125175 125175

54 王志勇 120605 120605 120605

55 陈文昌 120605 120605 120605

56 王忠明 119900 119900 119900

57 许娟 119200 119200 119200

58 李小明 118495 118495 118495

59 诸卫强 107828 107828 107828

60 黄力锋 107595 107595 107595

61 顾小安 107595 107595 107595

62 余芳 106540 106540 106540

63 熊浩 103843 103843 103843

64 芮庭辉 99742 99742 99742

65 宋锦明 99272 99272 99272

66 王明中 98570 98570 98570

67 王健 98570 98570 98570

68 邵玲玲 89780 89780 89780

69 陈胜军 89313 89313 89313

70 施学林 87787 87787 87787

71 竺士云 87200 87200 87200

72 章伟明 87200 87200 87200

73 沈士杰 86497 86497 86497

74 顾勤学 77240 77240 77240

75 董益鸣 75833 75833 75833

76 何学明 73255 73255 73255

77 许眉芳 70322 70322 70322

78 尹阿建 67275 67275 67275

79 陈志明 66572 66572 66572

80 黄艳秋 59775 59775 59775

81 戚隆水 55908 55908 55908

82 全付根 55908 55908 55908

83 常惠珠 55675 55675 55675

84 姚慧群 53327 53327 53327

85 赵永勇 53328 53328 53328

86 杜方 53327 53327 53327

87 马昌 52627 52627 52627

88 卢元均 52628 52628 52628

89 袁学武 51923 51923 51923

90 孙坚固 51922 51922 51922

91 吴激 50518 50518 50518

92 汤毓玲 45945 45945 45945

93 於国兵 45945 45945 45945

94 宣益军 45945 45945 45945

95 楼利民 45945 45945 45945

96 胡隽 45945 45945 45945

97 秦建华 45478 45478 45478

98 邱根庆 45242 45242 45242

99 胡小根 45242 45242 45242

100 王君 41257 41257 41257

101 闵佳华 40555 40555 40555

102 朱杭芳 39850 39850 39850

103 范小军 39850 39850 39850

104 滕士斌 39850 39850 39850

105 陈春节 35280 35280 35280

106 俞浩明 35280 35280 35280

107 李世清 35280 35280 35280

108 孙玉林 34575 34575 34575

109 吴海荣 32000 32000 32000

110 郭新生 32000 32000 32000

111 卢凤仙 31295 31295 31295

112 丁永红 31295 31295 31295

113 任海荣 31295 31295 31295

114 王永春 31295 31295 31295

115 郭建国 31295 31295 31295

116 沈建林 30590 30590 30590

117 夏星星 30590 30590 30590

118 余伯荣 30590 30590 30590

119 郑红全 30590 30590 30590

120 周银明 29888 29888 29888

121 韦少华 29888 29888 29888

122 郦增强 24615 24615 24615

123 诸葛启展 24615 24615 24615

124 江建明 24615 24615 24615

125 周伟忠 24615 24615 24615

126 费振华 23913 23913 23913

127 吴绍俊 21332 21332 21332

128 李振志 20630 20630 20630

129 范俊尔 19927 19927 19927

130 鲁振田 13948 13948 13948

131 纪强 13947 13947 13947

132 陆春江 13947 13947 13947

133 李旭强 13947 13947 13947

134 张倪华 13947 13947 13947

135 陈建民 13947 13947 13947

136 周新安 13947 13947 13947

137 戚晓敏 13948 13948 13948

138 沈华 13948 13948 13948

139 王丽丽 13947 13947 13947

140 姚龙金 13947 13947 13947

141 唐国明 9963 9963 9963

142 王常峰 9962 9962 9962

143 原健 9963 9963 9963

144 赵兴桥 9962 9962 9962

145 朱柏靖 9962 9962 9962

146 杨建卫 9962 9962 9962

147 凌光辉 9962 9962 9962

148 苏国强 9962 9962 9962

149 孙小锋 9963 9963 9963

合计 58510545 39974581 39335886

备注1：沈少鸿为公司董事、副总经理，在任职期间每年转让股份不得超过

其所持有的公司股份总数的百分之二十五，即1,995,922股。

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)

本次变动前

本次变动
本次变动后

增加 减少

一、限售流通股  89,157,567 638,695 39,974,581 49,821,681

首发后个人类限售股 72,440,297  39,974,581 32,465,716

首发后机构类限售股 15,687,670   15,687,670

高管锁定股 1,029,600 638,695  1,668,295

二、无限售流通股 324,854,680 39,335,886  364,190,566

三、总股本 414,012,247 39,974,581 39,974,581 414,012,247

六、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书

2、公司股份结构表和限售股份明细表

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

              兴源环境科技股份有限公司董事会

                                              2016 年 4 月 1 日