证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2016-10

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.实施风险警示的起始日：2016 年 4 月 11 日

2.实施风险警示后的股票简称：*ST 冀装

3.实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000856

4.实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%

鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年、2015 年

连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提

示如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日

1、股票种类：A 股

2、退市风险警示前的股票简称：冀东装备

3、证券代码：000856

4、退市风险警示起始日：2016 年 4 月 11 日

5、退市风险警示后的股票简称：*ST 冀装

6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%

二、实行退市风险警示的主要原因:

 公司 2014 年、2015 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，公司股票交易将被实施

退市风险警示。

公司股票2016年4月8日停牌一天，于风险警示公告披露后次一交易日2016

年 4 月 11 日（星期一）实行退市风险警示。由于 2016 年 4 月 5 日公司披露《重

大事项停牌公告》（详见 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-02）公

司股票自 2016 年 4 月 6 日开市起停牌，2016 年 4 月 11 日公司股票继续停牌。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司因 2014 年、2015 年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公

司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

1.市场营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场投

放速度和市场开拓力度。不断优化、完善、创新营销手段，大力拓展新客户、新

市场。

2.技术研发方面，加强重点项目的资源配备，加快重点产品的研发进程，为

公司拓展市场范围。

3.生产管理方面，优化生产要素配置，压缩直接生产成本；优化物资采购渠

道，降低采购成本。

4.企业管理方面，创新管理模式，向管理要效益。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2016 年度经

审计的净利润仍为负数，公司股票将于 2016 年年度报告公告之日起暂停上市。

暂停上市后，公司如未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂

停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风

险。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1.联系人：董事会秘书韩晓风、证券事务代表刘福生

2.咨询电话：0315-8216998

3.传真：0315-3338198

4.电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

5.联系地址：河北省唐山市路北区大庆道 1号。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

                                  唐山冀东装备工程股份有限公司

                                            董  事  会

                                          2016 年 4 月 8 日

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