证券代码：603566              证券简称：普莱柯            公告编号：临 2016-019

普莱柯生物工程股份有限公司

关于公司董事会审议高送转公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召

开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及

资本公积转增股本预案的议案》，并发布了《公司董事会审议高送转的公告》（临

2016-017），现根据上海证券交易所的审核反馈意见，就该高送转公告补充公告

如下：

1、董事未来 6个月的增减持计划

截止本公告日，公司提议高转送股东、公司董事长张许科先生及其他董事无

未来 6 个月内减持公司股票的计划。

2、公司限售股解禁及限售期即将届满的情况

    公司发起设立时张许科、孙进忠等 38 名自然人股东合计持有的公司 120，000，

000 股。具体解禁时间如下：

序号 姓名 持限售股数量（股） 解禁时间

1 张许科 53,569,436 2018 年 5月 18 日

2 孙进忠 25,371,474 2018 年 5月 18 日

3 李根龙 6,072,878 2016 年 5月 18 日

4 杨运鹏 4,890,400 2016 年 5月 18 日

5 崔茂亭 3,562,274 2016 年 5月 18 日

6 胡  伟 2,791,110 2016 年 5月 18 日

7 韩遂有 2,776,434 2016 年 5月 18 日

8 王栓伟 2,616,836 2016 年 5月 18 日

9 刘晋普 2,067,190 2016 年 5月 18 日

10 宋永军 1,983,014 2016 年 5月 18 日

11 张  珍 1,901,062 2016 年 5月 18 日

12 刘兴金 1,826,436 2016 年 5月 18 日

13 周有恒 1,714,680 2016 年 5月 18 日

14 张志伟 1,494,000 2016 年 5月 18 日

序号 姓名 持限售股数量（股） 解禁时间

15 赵志玲 1,011,436 2016 年 5月 18 日

16 王祝义 1,000,000 2016 年 5月 18 日

17 周莉鹏 722,386 2016 年 5月 18 日

18 裴莲凤 688,000 2016 年 5月 18 日

19 李小峰 597,600 2016 年 5月 18 日

20 李全中 515,034 2016 年 5月 18 日

21 马随营 500,000 2016 年 5月 18 日

22 乔荣岑 500,000 2016 年 5月 18 日

23 马  焱 320,000 2016 年 5月 18 日

24 裴守文 300,000 2016 年 5月 18 日

25 白朝勇 160,000 2016 年 5月 18 日

26 张立昌 160,000 2016 年 5月 18 日

27 刘守川 100,000 2016 年 5月 18 日

28 康  慧 100,000 2016 年 5月 18 日

29 张战军 100,000 2016 年 5月 18 日

30 焦  黎 100,000 2016 年 5月 18 日

31 张晓会 80,000 2016 年 5月 18 日

32 王晓丽 68,320 2016 年 5月 18 日

33 栗子丰 60,000 2016 年 5月 18 日

34 荣骏弓 60,000 2016 年 5月 18 日

35 姚绪涛 60,000 2016 年 5月 18 日

36 蔡晓葵 60,000 2016 年 5月 18 日

37 许建民 60,000 2016 年 5月 18 日

38 闵亚杰 40,000 2016 年 5月 18 日

 合  计 120,000,000

公司董事长张许科先生、总经理孙进忠先生为兑现前期“维护公司股价措施

的承诺”，此前分别增持公司股票 240,400 股、120,000 股，上述前期增持股份

承诺的限售期分别于 2016 年 3 月 1 日、2016 年 6 月 22 日届满。

特此公告！

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日