证券代码：002564                    证券简称：天沃科技                     公告编号：2016-076

苏州天沃科技股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

特别提示:

1、 本次解除限售股份可上市流通数量为 2,219,800 股，占公司目前已发

行股份的 0.3%

2、 本次限售股份可上市流通日为 2016 年 4 月 25 日

一、 本次解除限售股份取得的基本情况

2015 年 7 月 2 日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到

公司部分高管及核心管理人员增持公司股份计划的通知：公司高管及核心管理团

队成员基于对公司未来持续发展前景的信心，拟通过深圳证券交易所系统允许的

方式合计增持公司股份，增持数量不低于 218 万股，增持所需资金由其自筹取得，

本次增持属公司管理层个人行为。2015 年 7 月 22 日增持计划完成，共增持

2,219,800 股，并于 2015 年 7 月 28 日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理

完毕为期六个月的锁定手续，锁定期为 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 1 月 22 日。

详细情况可查阅公司于 2015 年 7 月 3 日刊载于证券时报、中国证券报、上海证

券报和巨潮资讯的《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》以及 7月 23 日

发布的《关于公司管理层增持本公司股份的公告》。

公司于 2016 年 1 月 13 日接到公司管理团队出具的《承诺函》：公司管理团

队自愿将其于 2015 年 7 月 22 日增持并锁定 6个月的股票，延长锁定期 3个月，

并于2016年1月20日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕为期三个月

的锁定手续，锁定期为 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日。详细情况可查阅

公司于 2016 年 1 月 14 日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯

的《关于追加承诺的公告》。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002564                    证券简称：天沃科技                     公告编号：2016-076

1、本次可上市流通限售股份持有人钱润琦、王胜、陈军、谢益民、沈斌、

朱仁华、赵梅琴、张剑、徐铭、田鹏、廖兵、姜伟、孟建强于 2015 年 7 月 3 日

做出的增持不少于 218 万股的承诺及在增持期间及在增持完成后六个月内（2015

年 7 月 22 日至 2016 年 1 月 22 日）不转让本次所增持的公司股份的承诺。以上

承诺已履行完毕。

2、本次可上市流通限售股份持有人钱润琦、王胜、陈军、谢益民、沈斌、

朱仁华、赵梅琴、张剑、徐铭、田鹏、廖兵、姜伟、孟建强于 2016 年 1 月 13

日做出的自愿将其于 2015 年 7 月 22 日增持并锁定 6个月的股票，延长锁定期 3

个月，锁定期为 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日的承诺。以上承诺将于 4

月 22 日履行完毕。

3、法定承诺和其他承诺：本次申请解除股份限售的股东中担任公司董事、

监事、高级管理人员的股东，在任职期间每年转让的股份不超过持有的公司股份

总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月

内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例

不超过 50%。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述各项承诺。且本次

申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司不存在

违规担保。

三、 本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 4 月 25 日。

2、本次解除限售股份的数量为 2,219,800 股，占公司总股本的 0.3%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号

限售股份

持有人名

称

持有限售股

份数（股）

本次可上市流

通股数（股）

本次可上市流

通股数占公司

总股本的比例

（%）

备注

1 钱润琦 911,500 911,500 0.123 董事

2 王胜 184,000 184,000 0.025 副总经理

3 陈军 170,000 170,000 0.023

4 谢益民 162,800 162,800 0.022 董事

5 沈斌 146,500 146,500 0.020 监事

6 朱仁华 130,800 130,800 0.018

7 赵梅琴 100,400 100,400 0.014 财务总监

8 张剑 100,000 100,000 0.014
监事会主席

通过配偶账户持有

9 徐铭 77,800 77,800 0.011 董事

10 田鹏 75,000 75,000 0.010

11 廖兵 70,000 70,000 0.009

12 姜伟 75,000 75,000 0.010

13 孟建强 16,000 16,000 0.002
监事

通过配偶账户持有

合  计 2,219,800 2,219,800 0.3

(注：本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的

原因造成。)

公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，明确披露

并督促本次申请解除股份限售的股东中担任公司董事、监事和高级管理人员的股

东，严格遵守任职期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%；离职

后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所

挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%等相关

规定。

四、股本结构变化

股份类型 本次限售股份上市流通

前

本次变动增

减（+，-）（股）

本次限售股份上市流

通后

 股数  股数

一、限售流通股 218,349,683  217,317,133

01 首发后个人类限售

股

2,219,800 -2,219,800 0

04 高管锁定股 216,129,883 +1,187,250 217,317,133

二、无限售流通股 521,362,317 +1,032,550 522,394,867

三、股份总数 739,712,000  739,712,000

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请表；

2.股份结构表；

3.限售股份明细表。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

                                                董事会

                                                 2016 年 4 月 21 日