证券代码：600890        股票简称：中房股份       编号：临 2016－036

中房置业股份有限公司

关于二股东减持公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司 2016 年 4 月 20 日收到第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下

简称中维集团）发来的《关于减持着中房置业股份有限公司股份的告知函》。

中维集团因提前回购质押给平安证券有限责任公司的我公司 13,000,000 股

无限售条件流通股，于近期减持了持有的我公司部分股权，所得款项用于支付回

购款。

2016 年 4 月 18 日，通过证券交易所交易系统减持股份 3,780,000 股，占公

司总股本的 0.65%；2016 年 4 月 19 日，通过大宗交易系统减持 4,280,000 股，占

公司总股本的 0.74%。共计减持 8,060,000 股，占公司总股本的 1.39%。中维集

团通过证券交易所交易系统减持的股份，未在 15 个交易日前通知我公司披露减

持计划。

减持后，中维集团持有我公司无限售流通股股份 69,465,000 股，占公司总股

本的 11.99%。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

 2016 年 4 月 20 日